证券代码：300477    证券简称：合纵科技     公告编号：2021-047

北京合纵科技股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）控股

股东、实际控制人刘泽刚先生因公司实施向特定对象发行股份、股东协议转让

等原因， 致使其持有的公司股份比例变动达到 6.04%，触发权益变动。

2、信达证券股份有限公司通过所管理的“证券行业支持民企发展系列之信

达证券合赢1号集合资产管理计划”认购公司本次向特定对象发行股票新增股份

101,990,049股，占公司发行完成后总股本的9.42%，成为公司持股5%以上股东，

触发权益变动。

3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发

生变化。

一、控股股东、实际控制人刘泽刚先生权益变动基本情况

公司于2021年5月20日收到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生（以下称

“信息披露义务人”）出具的《北京合纵科技股份有限公司简式权益变动报告书》

（以下简称“简式权益变动报告书”）。刘泽刚先生持有公司股份累计变动比例为

6.04%，即持股比例由19.52%降至13.47%。具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人刘泽刚股份转让情况

2020年12月23日公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人协

议转让公司股份过户完成的公告》，控股股东、实际控制人刘泽刚因实施股份转

让，持有公司的股份比例减少2%，本次协议转让完成后，刘泽刚先生持股变动情

况如下：

股东名称

本次转让过户前 本次转让过户后

持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例

刘泽刚 162,561,680 19.52% 145,861,680 17.51%

2、向特定对象发行股票情况

中国证券监督管理委员会于2020年12月4日出具了《关于同意北京合纵科技

股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同

意公司本次向特定对象发行股票并上市的注册申请。本次公司向特定对象发行人

民币普通股249,846,509股，公司总股本由832,821,698股增加至1,082,668,207

股。因控股股东、实际控制人刘泽刚未参加本次向特定对象发行的认购，导致其

在持股数量保持不变的情况下，持股比例被动稀释4.04%，刘泽刚先生持有公司

股份比例由17.51%降至13.47%。

综上所述，刘泽刚先生持有公司股份累计变动比例为6.04%，即持股比例由

19.52%降至13.47%，触发权益变动。

二、信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证

券合赢1号集合资产管理计划”）权益变动基本情况

公司于2021年5月20日收到信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民

企发展系列之信达证券合赢1号集合资产管理计划”）（以下简称 “信息披露义

务人”）出具的《北京合纵科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称

“简式权益变动报告书”）。信息披露义务人因参与认购公司向特定对象发行股

票新增股份101,990,049股，占公司发行完成后总股本的9.42%，成为公司持股5%

以上股东，具体情况如下：

1、发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为

人民币1.00元/股。

2、发行股票的数量和比例

信息披露义务人本次通过所管理的证券行业支持民企发展系列之信达证券

合赢1号集合资产管理计划认购合纵科技向特定对象发行股份数量为

101,990,049股，占上市公司发行后总股本的9.42%，认购金额为409,999,996.98

元。

3、发行价格和定价依据

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发

行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价

基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额

/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。最终发行价格由公司股东大会授

权董事会在取得证监会关于本次向特定对象发行的注册批复后，按照相关规定，

根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

根据询价结果，本次发行价格为4.02元/股。

4、批准程序

（1）本次发行相关事项已经上市公司2020年5月19日召开的第五届董事会第

二十八次会议、2020年6月4日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。相关

事项的修订已根据股东大会的授权经2020年7月8日召开的第五届董事会第三十

一次会议、2020年9月15日召开的第五届董事会第三十六次会议、2021年4月7日

召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过。

（2）中国证券监督管理委员会于2020年12月4日出具了《关于同意北京合纵

科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3313

号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

5、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起

6 个月内不得转让。

三、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人 股份性质
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

刘泽刚

合计持有股份 162,561,680 19.52% 145,861,680 13.47%

其中：无限售条

件股份
40,640,420 4.88% 36,465,420 3.37%

有限售条件股份 121,921,260 14.64% 109,396,260 10.10%

信达证券股份有

限公司（代表

“证券行业支持

合计持有股份 0 0 101,990,049 9.42%

民企发展系列之

信达证券合赢 1

号集合资产管理

计划”）

其中：无限售条

件股份
0 0 0 0

有限售条件股份 0 0 101,990,049 9.42%

备注 1：上表中股东刘泽刚“本次权益变动前”的无限售条件股份、有限售条件股份为刘泽刚截至 2020

年 12 月 31 日的数据；因刘泽刚作为公司董事长，所持公司股份中高管锁定股，即有限售条件股份 2021 年

更新，故“本次权益变动后”的无限售条件股份、有限售条件股份为 2021 年度数据。

备注 2：以上内容部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

四、本次权益变动各方基本情况

1、刘泽刚先生基本情况

姓名 刘泽刚

曾用名 无

性别 男

国籍 中国

身份证号 320***************

住址 北京市海淀区***

通讯地址
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦

D1211、1212

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

2、信达证券股份有限公司基本情况

名称：信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证

券合赢1号集合资产管理计划”）

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：祝瑞敏

注册资本：291,870万元

统一社会信用代码：91110000710934967A

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

经营期限：2007年9月4日至长期

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；

证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自

主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。）

出资情况：

序号 股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例

1 中国信达资产管理股份有限公司 255,140 87.42%

2 中泰创业投资（深圳）有限公司 14,000 4.80%

3 中天金投有限公司 6,000 2.06%

4 武汉昊天光电有限公司 6,000 2.06%

5 深圳市前海科控创业投资有限公司 5,000 1.71%

6 永信国际投资（集团）有限公司 4,000 1.37%

7 中海信托股份有限公司 1,530 0.52%

8 中国中材集团公司 200 0.07%

合计 291,870 100.00%

信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况：

序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
是否取得其他国家

或地区居留权

1 艾久超 男 董事长 中国 中国北京 否

2 祝瑞敏 女 总经理、董事 中国 中国北京 否

3 齐睦丹 女 董事 中国 中国北京 否

4 于帆 男 董事 中国 中国北京 否

5 刘俊勇 男 独立董事 中国 中国北京 否

6 张建平 男 独立董事 中国 中国北京 否

https://www.qixin.com/shareholder/e9bd90e79da6e4b8b9/6089dc6b-3ff8-41e4-925e-0178fc81fccc
https://www.qixin.com/shareholder/e4ba8ee5b886/6089dc6b-3ff8-41e4-925e-0178fc81fccc
https://www.qixin.com/shareholder/e58898e4bf8ae58b87/6089dc6b-3ff8-41e4-925e-0178fc81fccc
https://www.qixin.com/shareholder/e5bca0e5bbbae5b9b3/6089dc6b-3ff8-41e4-925e-0178fc81fccc

7 朱利民 男 独立董事 中国 中国北京 否

截至本公告披露日，除证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1号集合

资产管理计划意外，信息披露义务人管理的其他产品不存在持有合纵科技股份的

情况。

五、其他相关事项的说明

1、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权

益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。本次权益变动具体情况

请见与本公告同日在指定信息披露网站巨潮网咨询网披露的《简式权益变动报告

书》；

2、本次权益变动不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形；

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公

司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；

4、本次权益变动后，控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份

145,861,680股，占公司总股本的13.47%，仍为公司控股股东、实际控制人；

5、本次权益变动后，信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发

展系列之信达证券合赢1号集合资产管理计划”）持有公司股份101,990,049股，

占公司总股本的9.42%，为公司持股5%以上股东。

六、备查文件

信息披露义务人分别提供的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

https://www.qixin.com/shareholder/e69cb1e588a9e6b091/6089dc6b-3ff8-41e4-925e-0178fc81fccc