# 证券代码: 300142 证券简称: 沃森生物 公告编号: 2021-059

## 云南沃森生物技术股份有限公司

## 关于公司部分董事、高级管理人员向成都喜云企业管理合伙 企业(有限合伙)转让股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"沃森生物")于 2021年 6月 4日收到公司部分董事、高级管理人员《关于减持沃森生物股份的告知函》,公司部分董事、高级管理人员于 2021年 6月 4日通过大宗交易的方式向成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都喜云")转让了所持有的公司部分股份,具体情况如下:

#### 一、股份转让情况

#### 1、本次减持股份情况

姓名	职务	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	减持数量 (股)	占公司总股 本比例(%)
黄镇	副董事长	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
姜润生	董事、总裁	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
周华	财务总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	100,000	0.0064
公孙青	人力资源总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
姚伟	营销总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
张荔	董事会秘书	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
袁琳	技术总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
赵金龙	投资总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
施競	生产总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080
吴云燕	运营总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	125,000	0.0080

方国良	质量总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	75,000	0.0048
王子龙	BD 总监	大宗交易	2021年6月4日	64.33	75,000	0.0048

## 2、股份减持前后持股情况

## (1) 黄镇

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数(股)	占总股本比	股数 (股)	占总股本比
		加致 (加)	例 (%)		例 (%)
	持股数量	13,923,729	0.8890	13,798,729	0.8810
黄镇	其中: 无限售条件股份	2,730,932	0.1744	2,605,932	0.1664
	有限售条件股份	11,192,797	0.7146	11,192,797	0.7146

#### (2) 姜润生

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比例(%)	股数 (股)	占总股本比 例(%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
姜润生	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (3) 周华

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比	股数(股)	占总股本比
			例 (%)		例(%)
	持股数量	500,000	0.0319	400,000	0.0255
周华	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	25,000	0.0016
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (4) 公孙青

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比	股数 (股)	占总股本比
			例(%)		例 (%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
公孙青	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (5) 姚伟

		本次减持前	前持股数量	本次减持局	<b>后持股数量</b>
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比 例(%)	股数 (股)	占总股本比 例(%)
姚伟	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239

其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (6) 张荔

姓名	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
		股数 (股)	占总股本比	股数(股)	占总股本比
			例 (%)		例 (%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
张荔	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (7) 袁琳

姓名		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
	股份性质	股数 (股)	占总股本比	股数 (股)	占总股本比
			例 (%)		例 (%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
袁琳	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

#### (8) 赵金龙

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比 例(%)	股数 (股)	占总股本比 例(%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
赵金龙	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

## (9) 施競

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比 例(%)	股数(股)	占总股本比 例(%)
	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239
施競	其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

施競先生的配偶钱雯女士同日也向成都喜云转让了所持有的沃森生物 165,000 股股份。

## (10) 吴云燕

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数 (股)	占总股本比例(%)	股数 (股)	占总股本比例(%)
吴云燕	持股数量	500,000	0.0319	375,000	0.0239

其中: 无限售条件股份	125,000	0.0080	0	0
有限售条件股份	375,000	0.0239	375,000	0.0239

#### (11) 方国良

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质股数	股数 (股)	占总股本比	股数 (股)	占总股本比
			例 (%)		例 (%)
方国良	持股数量	300,000	0.0192	225,000	0.0144
	其中: 无限售条件股份	75,000	0.0048	0	0
	有限售条件股份	225,000	0.0144	225,000	0.0144

#### (12) 王子龙

		本次减持前持股数量		本次减持后持股数量
姓名	股份性质	股数(股)	占总股本比 例(%)	股数(股)	占总股本比 例(%)
王子龙	持股数量	300,000	0.0192	225,000	0.0144
	其中: 无限售条件股份	75,000	0.0048	0	0
	有限售条件股份	225,000	0.0144	225,000	0.0144

## 二、其他相关说明

1、上述股份的受让方成都喜云的合伙人及出资情况如下:

姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
李云春	300,000	69.74
成都武侯资本投资管理集团有限公司	100,000	23.25
黄镇	30,000	6.97
玉溪沃谷投资管理有限公司	100	0.02
成都喜神企业管理有限公司	100	0.02
合计	430,200	100.00

#### 2、成都喜云本次股份受让前后持股情况

		本次受让前持股数量		本次受让后持股数量
股东名称	股份性质	股数 (股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
成都喜云	持股数量	13,066,747	0.83	14,606,747	0.93
	其中: 无限售条件股份	13,066,747	0.83	14,606,747	0.93
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

3、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、上述董事和高级管理人员均为公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象,本次减持的股份为本期股票期权激励计划期权行权获得的股份。上述董事和高级管理人员曾承诺行权后 6 个月内不转让所持公司股份。截至本次股份转让前,该承诺已履行完毕。除上述承诺外,本次减持的董事和高级管理人员未在相关文件中做出过关于减持的其他承诺。本次股份减持不违反相关承诺。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二一年六月五日