证券代码：000980        证券简称：*ST 众泰          公告编号：2021—085

众泰汽车股份有限公司

关于法院裁定受理公司重整

暨股票被叠加实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2021 年 6 月 9 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽

车”）收到金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的（2020）浙

07 破申 7 号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有

限公司（以下简称“浙江永康农商行”或“申请人”）对公司的重整申请。

公司 2020 年末净资产为-44.23 亿元,根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）

项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票于 2021 年 4 月 29

日继续被实施“退市风险警示”处理。因金华中院依法受理公司重整，触及《深

圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）

第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票将于 2021 年 6 月 10 日（星期四）被

叠加实施退市风险警示特别处理，股票简称仍为“*ST 众泰”，股票代码仍为

“000980”，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结

构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风

险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规

定，公司股票将面临被终止上市的风险。

法院裁定的类型：重整。

公司于 2020 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》等巨潮资讯网上

披露了《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：

2020-066），披露了浙江永康农商行向金华中院申请对公司进行重整的相关事宜。

2021 年 6 月 9日，公司收到金华中院送达的（2020）浙 07 破申 7号《民事裁定

书》，裁定受理申请人对公司的重整申请。根据《股票上市规则》有关规定，现

就公司被裁定进行重整的有关事宜公告如下：

一、法院裁定受理重整申请概述

1、申请人基本情况

申请人： 浙江永康农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330700563336405G

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本： 柒亿零叁佰捌拾万贰仟贰佰伍拾玖元

成立日期： 2010 年 10 月 21 日

营业期限：2010 年 10 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日

法定代表人：赖立明

地址：浙江省永康市九铃东路 3259 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；

办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金

融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事

银行卡业务；从事电子银行业务；办理保函业务；上述业务不含外汇业务。从事

外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借业务，资信调查、咨询和

见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务等外汇业务；经中国银行业监

督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

申请事由：2020 年 10 月 10 日，公司收到浙江永康农商行向金华中院提交

的《申请书》。浙江永康农商行以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿

能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。

2、法院作出裁定时间

裁定的时间：2021 年 6 月 9日

3、裁定书主要内容

2020年 10月 10日 ，申请人浙江永康农商行以众泰汽车不能清偿到期债务，

并且已明显缺乏清偿能力，但具有较高的重整价值为由，向本院申请对被申请人

进行重整。被申请人对申请人提起的重整申请不持异议。

本院认为，被申请人的住所地为浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1

号，依照《中华人民共和国企业破产法》第三条“破产案件由债务人住所地人民

法院管辖”的规定，被申请人的住所地位于本院辖区；并且，被申请人系上市公

司，根据上市公司破产重整案件由中级人民法院管辖的有关规定，本院对本案有

管辖权。申请人对被申请人享有合法到期债权，有权申请被申请人重整。被申请

人不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，具备重整原因。同时，被申请

人具有重整可能，符合重整条件。综上，依照《中华人民共和国企业破产法》第

二条第二款、第三条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条及《最高人

民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》 第六

条第一款之规定，裁定如下：

受理申请人浙江永康农村商业银行股份有限公司对被申请人众泰汽车股份

有限公司提出的重整申请。

本裁定自即日起生效。

二、法院裁定受理重整申请的影响

1、股票交易

公司 2020 年末净资产为-44.23 亿元,根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）

项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票于 2021 年 4 月 29

日继续被实施“退市风险警示”处理。因法院依法受理公司重整，触及《股票上

市规则》第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示

特别处理，股票简称仍为“*ST 众泰”，股票代码仍为“000980”，股票交易的

日涨跌幅限制仍为 5%。

2、其他事项

根据《股票上市规则》第 11.10.5 条、第 14.4.10 条的规定，公司应当及时

披露公司重整的进展情况，并每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的

风险提示公告。

三、风险提示

1、公司于 2021 年 4月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告编

号：2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产为

-44.23 亿元。详见《 证券时报》 、《 证券日报》等及 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规

定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险

警示”处理。

2、因公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常

的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用

公司资金的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条、13.4 条、13.5 条的相关

规定，公司股票于 2021 年 4月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。

因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公

司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利

润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的

情形；根据《上市规则》）第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司

股票于 2021 年 4月 29 日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其

他风险警示。

3、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院裁定受理公司重整，因触

及《股票上市规则》第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施退

市风险警示特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优

化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存

在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17

条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，

注意风险。

鉴于该事项存在不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《股

票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者，公司

指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

  （2020）浙 07 破申 7号《民事裁定书》。

特此公告。

                                      众泰汽车股份有限公司董事会

                                           二○二一年六月九日