嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,未触及要约收购,不会使公司控股股东及实际 控制人情况发生变化;
- 嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"斯达半导")于 2021 年6月18日收到公司5%以上股东浙江兴得利纺织有限公司(简称"浙江兴得利") 的《减持股份计划进展告知函》告知: 2021年6月3日至2021年6月18日, 公司 5%以上股东浙江兴得利持有公司股份的比例从 17.17%减少至 16.01%, 累计 减持比例已达到公司总股本的1%。

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

浙江兴得利基本情况:

公司名称	浙江兴得利纺织有限公司
主要经营场所	浙江省海宁市斜桥镇祝场祝兴路 47 号
注册资本	3000 万元
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品制
	造; 家用纺织制成品制造; 针织或钩针编织物及其制
	品制造;棉花加工;棉花收购;纺织专用设备制造(除
	依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

	营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)
	技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经
	相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
	审批结果为准)。
成立日期	1998-04-28
营业期限	1998-04-28 至 2048-04-27
统一社会信用代码	913304817044302283

(二) 权益变动情况

公司于2021年6月18日收到浙江兴得利告知函,具体情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数	减持比例
			(股)	(%)
浙江兴得利纺织有限公司	大宗交易	2021/6/3-2021/6/18	1, 113, 800	0. 6961
	集中竞价		731, 200	0. 4570
合	计		1,845,000	1. 1531

备注:

- 1、公司于 2021 年 2 月 9 日收到公司 5%以上股东浙江兴得利的《股东减持计划告知函》,并于 2021 年 2 月 10 日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号: 2021-003),公司 5%以上股东浙江兴得利六个月内(通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行;通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行)通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过4,800,000 股公司股份,不超过公司总股本的 3%,其中,任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持不超过 1,600,000 股,不超过公司总股本的 1%;任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持不超过 3,200,000 股,不超过公司总股本的 2%。且受让方在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。
 - 2、公司于2021年6月2日收到公司5%以上股东浙江兴得利的《减持股份

计划进展告知函》,并于 2021 年 6 月 3 日,公司披露了《关于 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告》(公告编号: 2021-040),公司 5%以上股东浙江兴得利 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 2 日期间,通过集中竞价方式减持股数 868,788股,占比 0.5430%,通过大宗交易方式减持股数 958,200股,占比 0.5989%。公司 5%以上股东浙江兴得利合计持有公司股份从 18.31%减少至 17.17%。

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划。2021年6月3日至2021年6月18日,公司5%以上股东公司股东浙江兴得利持有公司股份以集中竞价方式减持公司股份731,200股,以大宗交易方式减持股份1,113,800股,持有公司股份的比例从17.17%减少至16.01%,累计减持比例已达到公司总股本的1%。
- 2、截至 2021 年 6 月 18 日,浙江兴得利以集中竞价方式已减持完毕,以大宗交易方式累计减持公司股份 2,072,000 股,大宗交易减持剩余额度为 1,128,000 股。本次减持计划尚未结束,公司将持续关注公司将持续关注相关事项的后续进展情况,督促股东及时、依法履行信息披露义务。
- 3、本次权益变动为属于减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
 - 4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会 2021年6月21日