证券代码：603882        证券简称：金域医学         公告编号：2021-048

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司董事承诺不减持公司股份的公告

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）

于 2021 年 6 月 23 日收到公司董事兼副总经理汪令来先生《关于未来十二个月内

不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：

汪令来先生作为公司的董事兼副总经理，承诺自承诺函签署之日起十二个月

内不减持本人持有的金域医学的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国

证监会和上海证券交易所规定的方式增持的金域医学的股份，若违反上述承诺，

减持股份所得全部归金域医学所有。

截至本公告日，汪令来先生持有公司股份 123,100 股，占公司总股本的

0.0266%。公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证

券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披

露义务。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。