证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2021-032

渤海水业股份有限公司

关于持股5%以上的股东减持股份计划期满的公告

一、股东持股及本次减持计划的有关情况

1.股东持股的基本情况：截至本公告发布之日，苏州弘德源投资管理中心（有

限合伙）（以下简称“苏州弘德源”）持有渤海水业股份有限公司（以下简称“公

司”、“本公司”）股份 17,838,787 股，占本公司总股本的 5.0584%。

2.减持计划的主要内容：公司于 2020 年 12 月 12 日披露了《关于持股 5%以

上的股东减持股份预披露公告》，主要内容如下：

（1）本次拟减持原因：自身资金安排；

（2）股份来源：非公开发行；

（3）减持数量及比例：不超过 9,200,000 股（不超过公司股份总数的 2.61%）；

（4）减持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式；

（5）减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定；

（6）减持期间：自《关于持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》发布之

日起 15 个交易日后的 6 个月内实施。

二、本次减持计划的实施进展

1.根据深圳证券交易所于 2017 年 6 月 9 日发布的《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十四条的规定“上市公

司大股东、董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予

持股 5%以上的股东苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公

司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

以公告。上述主体在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份

减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公

告”根据该款的规定，至本公告发布之日，上述减持时间期满，苏州弘德源减持

计划实施情况如下：

股东

名称
减持方式 减持期间

减持均价

（元/股）
减持股数（股）

减持比例

（%）

苏州弘

德源

大宗交易

2021/1/25 4.68 1,657,495 0.4700

2021/4/26 5.20 1,760,000 0.4991

2021/7/5 4.72 2,550,000 0.7231

2021/7/5 4.80 1,766,586 0.5009

集中竞价

方式
2021/7/5 5.28 1,093,800 0.3102

合  计 — — 8,827,881 2.5032

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由

于四舍五入造成的。

2.减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

苏州

弘德

源

合计持有股份 26,666,668 7.5616 17,838,787 5.0584

其中：无限售条

件股份
26,666,668 7.5616 17,838,787 5.0584

有限售条件股份 — — — —

三、其他相关说明

1.苏州弘德源本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

2.苏州弘德源本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。

四、备查文件

股东关于减持股份计划进展的书面文件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日