证券代码：300537           证券简称：广信材料         公告编号：2021-039

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于控股股东权益变动超过 5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动是由于信息披露义务人及其一致行动人自 2017 年 12 月 22

日起的增持、减持股份等原因导致。信息披露义务人李有明先生及其一致行动人

持有公司的股份比例变动达到-5%。

2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

一、本次权益变动具体情况

2021 年 6 月 8 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东权益变动超过

5%的提示性公告 2021-037》和《简式权益变动报告书（李有明）》，2017 年 5

月至 2020 年 7 月，公司控股股东李有明及其一致行动人曾燕云持股比例变动

-13.64%。前次《权益变动报告书》履行的是 2017 年 5 月-2017 年 12 月 7 日的

权益变动达 5%信息披露义务。本次权益变动是自 2017年 12月 22日至 2021年 7

月 7日，李有明先生及其一致行动人持有的公司股份比例累计减少 5%。

具体持股变动情况如下：

1、2017年 12月 22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控

制人增持公司股份的公告 2017-104》，信息披露义务人李有明增持公司股份

50,000股。李有明持有公司股份 87,499,378 股，一致行动人曾燕云持有公司股

份 0股，合计持有公司股份 87,499,378股，占总股本的 45.33%。信息披露义务

人及其一致行动人持股比例由 45.30%升至 45.33%，变动比例为 0.03%。

2、2018 年 2 月 6 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 19 日，公司在巨潮

资讯网分别披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公

告 2018-007》、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公

告 2018-031》、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公

告 2018-032》，信息披露义务人李有明之一致行动人曾燕云增持公司股份

150,000 股。李有明持有公司股份 87,499,378 股，一致行动人曾燕云持有公司

股份 150,000 股，合计持有公司股份 87,649,378 股，占总股本的 45.41%。信息

披露义务人及其一致行动人持股比例由 45.33%升至 45.41%，变动比例为 0.08%。

3、2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司在巨

潮资讯网分别披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告 2019-075》

《关于控股股东减持计划数量过半的公告 2019-079》、《关于控股股东减持计

划实施完毕的公告 2019-081》，信息披露义务人李有明于 2019 年 12 月 2 日至

2019 年 12 月 25 日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,930,200

股。李有明持有公司股份 85,569,178 股，一致行动人曾燕云持有公司股份

150,000 股，合计持有公司股份 85,719,178 股，占总股本的 44.41%。信息披露

义务人及其一致行动人持股比例由 45.41%降至 44.41%，变动比例为-1.00%。

4、2020 年 2月 14 日、2020 年 3月 20 日、2020 年 7月 8 日、2020 年 7 月

14 日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露

公告 2020-006》、《关于控股股东减持比例达到 1%暨减持计划数量过半的公告

2020-013》、《关于控股股东减持股份比例达到 1%的公告 2020-046》、《关于

控股股东减持计划提前终止的公告 2020-048》，信息披露义务人李有明于 2020

年 3 月 18 日至 2020 年 7 月 13 日期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持

公司股份 6,625,225 股。李有明持有公司股份 78,943,953 股，一致行动人曾燕

云持有公司股份 150,000 股，合计持有公司股份 79,093,953 股，占总股本的

40.98%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例由 44.41%降至 40.98%，变动

比例为-3.43%。

5、2021年 6月 4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟减持公司

股份的预披露公告 2021-035》，信息披露义务人李有明于 2021年 7月 2日至 2021

年 7月 7日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,295,872股。李有明持

有公司股份 77,648,081 股，一致行动人曾燕云持有公司股份 150,000 股，合计

持有公司股份 77,798,081 股，占总股本的 40.30%。信息披露义务人及其一致行

动人持股比例由 40.98%降至 40.30%，变动比例为-0.68%。

具体变动明细如下图：

序号 股东 变动时间 变动股数 变动后持股 总股本
变动后持

股比例
变动比例 变动原因

1 李有明 2017.12.22 50,000 87,499,378 193,027,584 45.33% 0.03% 增持股份 50,000 股

2 曾燕云 2018.2.6 50,000 50,000 193,027,584 0.03% 0.03% 增持股份 50,000 股

3 曾燕云 2018.6.15 50,000 100,000 193,027,584 0.05% 0.03% 增持股份 50,000 股

4 曾燕云 2018.6.19 50,000 150,000 193,027,584 0.08% 0.03% 增持股份 50,000 股

5 李有明 2019.12.2 -60,000 87,439,378 193,027,584 45.30% -0.03% 集中竞价方式减持

6 李有明 2019.12.3 -520,600 86,918,778 193,027,584 45.03% -0.27% 集中竞价方式减持

7 李有明 2019.12.4 -191,700 86,727,078 193,027,584 44.93% -0.10% 集中竞价方式减持

8 李有明 2019.12.5 -195,000 86,532,078 193,027,584 44.83% -0.10% 集中竞价方式减持

9 李有明 2019.12.18 -488,300 86,043,778 193,027,584 44.58% -0.25% 集中竞价方式减持

10 李有明 2019.12.19 -252,000 85,791,778 193,027,584 44.45% -0.13% 集中竞价方式减持

11 李有明 2019.12.20 -125,900 85,665,878 193,027,584 44.38% -0.07% 集中竞价方式减持

12 李有明 2019.12.23 -30,000 85,635,878 193,027,584 44.36% -0.02% 集中竞价方式减持

13 李有明 2019.12.24 -49,500 85,586,378 193,027,584 44.34% -0.03% 集中竞价方式减持

14 李有明 2019.12.25 -17,200 85,569,178 193,027,584 44.33% -0.01% 集中竞价方式减持

15 李有明 2020.3.18 -889,854 84,679,324 193,027,584 43.87% -0.46% 集中竞价方式减持

16 李有明
2020.3.19

-589,000 84,090,324 193,027,584 43.56% -0.31% 集中竞价方式减持

17 李有明 -2,400,000 81,690,324 193,027,584 42.32% -1.24% 大宗交易方式减持

18 李有明 2020.3.20 -216,551 81,473,773 193,027,584 42.21% -0.11% 集中竞价方式减持

19 李有明 2020.6.3 -143,138 81,330,635 193,027,584 42.13% -0.07% 集中竞价方式减持

20 李有明 2020.6.4 -55,856 81,274,779 193,027,584 42.11% -0.03% 集中竞价方式减持

21 李有明 2020.6.5 -21,849 81,252,930 193,027,584 42.09% -0.01% 集中竞价方式减持

22 李有明 2020.7.6 -201,000 81,051,930 193,027,584 41.99% -0.10% 集中竞价方式减持

23 李有明
2020.7.7

-916,074 80,135,856 193,027,584 41.52% -0.47% 集中竞价方式减持

24 李有明 -500,000 79,635,856 193,027,584 41.26% -0.26% 大宗交易方式减持

25 李有明
2020.7.8

-355,600 79,280,256 193,027,584 41.07% -0.18% 集中竞价方式减持

26 李有明 -115,000 79,165,256 193,027,584 41.01% -0.06% 大宗交易方式减持

27 李有明 2020.7.9 -141,566 79,023,690 193,027,584 40.94% -0.07% 集中竞价方式减持

28 李有明 2020.7.10 -56,850 78,966,840 193,027,584 40.91% -0.03% 集中竞价方式减持

29 李有明 2020.7.13 -22,887 78,943,953 193,027,584 40.90% -0.01% 集中竞价方式减持

30 李有明 2021.7.2 -120,000 78,823,953  193,027,584 40.84% -0.06% 集中竞价方式减持

31 李有明 2021.7.5 -460,572 78,363,381  193,027,584 40.60% -0.24% 集中竞价方式减持

32 李有明 2021.7.6 -657,600 77,705,781 193,027,584 40.26% -0.34% 集中竞价方式减持

33 李有明 2021.7.7 -57,700 77,648,081 193,027,584 40.23% -0.03% 集中竞价方式减持

      合计： -5.00%

二、股东权益变动前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次变动前持有股份

（2017.12.21）

本次变动后持有股份

（2021.7.7）

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本比例

(%)

李有明

合计持有股份 87,449,378 45.3041% 77,648,081 40.2264%

其中：无限售条件

股份 0 0.0000% 18,440,116
9.5531%

有限售条件股份 87,449,378 45.3041% 59,207,965 30.6733%

曾燕云

合计持有股份 0 0.0000% 150,000 0.0777%

其中：无限售条件

股份
0 0.0000% 37,500 0.0194%

有限售条件股份 0 0.0000% 112,500 0.0583%

三、其他相关说明

1. 根据相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告

书》，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《简式权益变动报告书》；

2. 本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控

股股东及实际控制人发生变化；

3. 公司将继续关注李有明先生股份变动的情况，并按照相关规定及时履行

信息披露义务。

四、备查文件

1、信息披露义务人李有明先生出具的《简式权益变动报告书》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                               董事会

                                            2021 年 7 月 8 日