# 江苏广信感光新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 江苏广信感光新材料股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所创业板

股票简称: 广信材料

股票代码: 300537

信息披露义务人: 公司控股股东李有明先生

住所/通讯地址: 江苏江阴青阳工业集中区华澄路 18 号

信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价 股份变动性质: 方式增持股份、通过集中竞价方式减持股份导

致持股比例减少。

签署日期:二〇二一年七月

## 信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

- 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"准则 15 号")及相关的法律、法规编写本报告书。
- 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
- 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已 全面披露了信息披露义务人在江苏广信感光新材料股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披	露义务人声明	1
目 录		2
释义		3
第一节	信息披露义务人介绍	4
第二节	权益变动目的	5
第三节	权益变动方式	7
第四节	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	9
第五节	其他重大事项1	LO
第六节	信息披露义务人声明1	L1
第七节	备查文件1	L <b>2</b>
ŕ	简式权益变动报告书 1	L4

# 释 义

在本简式权益变动报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

广信材料、上市公司		江苏广信感光新材料股份有限公司
信息披露义务人		公司控股股东李有明先生
本次权益变动	指	信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价方式增持股份、通过集中竞价方式减持股份导致持股比例减少的行为
元,万元	指	人民币元,人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告书、报告书	指	江苏广信感光新材料股份有限公司简式权益变动报告书

### 第一节 信息披露义务人介绍

#### 一、信息披露义务人基本情况

- 二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第二节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

2021年6月8日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东权益变动超过5%的提示性公告2021-037》和《简式权益变动报告书(李有明)》,2017年5月至2020年7月,公司控股股东李有明及其一致行动人曾燕云持股比例变动-13.64%。(被动稀释达5%后首次主动权益变动,即2017年12月7日应披露前次权益变动)。故前次《权益变动报告书》履行的是2017年5月-2017年12月7日的权益变动达5%信息披露义务。本次权益变动从2017年12月22日开始累计计算。

#### (一) 2017 年度主动增持公司股份

2017年12月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告2017-104》,信息披露义务人李有明增持公司股份50,000股。李有明持有公司股份87,499,378股,一致行动人曾燕云持有公司股份0股,合计持有公司股份87,499,378股,占总股本的45.33%。信息披露义务人持股比例由45.30%升至45.33%,变动比例为0.03%。

#### (二) 2018 年度一致行动人主动增持公司股份

2018年2月6日、2018年6月15日、2018年6月19日,公司在巨潮资讯 网分别披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告 2018-007》、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告 2018-031》、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告 2018-032》,信息披露义务人李有明之一致行动人曾燕云增持公司股份 150,000 股。李有明持有公司股份 87,499,378 股,一致行动人曾燕云持有公司股份 150,000 股,合计持有公司股份 87,649,378 股,占总股本的 45.41%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例由 45.33%升至 45.41%,变动比例为 0.08%。

#### (三) 2019 年度减持公司股份

2019年11月8日、2019年12月6日、2019年12月26日,公司在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告2019-075》《关于控股股东减持计划数量过半的公告2019-079》、《关于控股股东减持计划实施完毕的公告2019-081》,信息披露义务人李有明于2019年12月2日至2019

年 12 月 25 日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,930,200 股。李有明持有公司股份 85,569,178 股,一致行动人曾燕云持有公司股份 150,000 股,合计持有公司股份 85,719,178 股,占总股本的 44.41%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例由 45.41%升至 44.41%,变动比例为-1.00%。

#### (四) 2020 年度减持公司股份

2020年2月14日、2020年3月20日、2020年7月8日、2020年7月14日,公司在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告2020-006》、《关于控股股东减持比例达到1%暨减持计划数量过半的公告2020-013》、《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告2020-046》、《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告2020-046》、《关于控股股东减持计划提前终止的公告2020-048》,信息披露义务人李有明于2020年3月18日至2020年7月13日期间,通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份6,625,225股。李有明持有公司股份78,943,953股,一致行动人曾燕云持有公司股份150,000股,合计持有公司股份79,093,953股,占总股本的40.98%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例由44.41%升至40.98%,变动比例为-3.43%。

#### (五) 2021 年度减持公司股份

2021年6月4日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告2021-035》,信息披露义务人李有明于2021年7月2日至2021年7月7日期间,通过集中竞价方式累计减持公司股份1,295,872股。李有明持有公司股份77,648,081股,一致行动人曾燕云持有公司股份150,000股,合计持有公司股份77,798,081股,占总股本的40.30%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例由40.98%降至40.30%,变动比例为-0.68%。

#### 二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

公司于 2021 年 6 月 4 日披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》(2021-035)。信息披露义务人计划在 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 29 日(法律法规规定不能进行减持的时间除外)以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过 11,581,655 股(占公司总股本比例 6%)。除本次权益变动外,信息披露义务人不排除未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若今后发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前,广信材料的股份总数为 193,027,584 股,李有明持有公司股份 87,449,378 股,一致行动人曾燕云持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 87,449,378 股,占总股本的 45.30%,为公司控股股东。

本次权益变动,控股股东李有明先生及其一致行动人通过集中竞价增持股份、通过集中竞价方式减持股份导致持股比例减少。具体股份变动情况如下:

序 号	股东	变动时间	变动股数	变动后持股	总股本	变动后持 股比例	变动比 例	增/减持均价(元/股)	变动原因
1	李有明	2017. 12. 22	50,000	87, 499, 378	193, 027, 584	45. 33%	0. 03%	15. 427	增持股份 50,000 股
2	曾燕云	2018. 2. 6	50,000	50,000	193, 027, 584	0. 03%	0. 03%	14. 79	增持股份 50,000 股
3	曾燕云	2018. 6. 15	50,000	100, 000	193, 027, 584	0. 05%	0. 03%	14.50	增持股份 50,000 股
4	曾燕云	2018. 6. 19	50,000	150, 000	193, 027, 584	0. 08%	0. 03%	13. 70	增持股份 50,000 股
5	李有明	2019. 12. 2	-60, 000	87, 439, 378	193, 027, 584	45. 30%	-0.03%	18. 22	集中竞价方式减持
6	李有明	2019. 12. 3	-520, 600	86, 918, 778	193, 027, 584	45. 03%	-0.27%	18.308	集中竞价方式减持
7	李有明	2019. 12. 4	-191, 700	86, 727, 078	193, 027, 584	44. 93%	-0.10%	18. 461	集中竞价方式减持
8	李有明	2019. 12. 5	-195, 000	86, 532, 078	193, 027, 584	44.83%	-0.10%	18. 323	集中竞价方式减持
9	李有明	2019. 12. 18	-488, 300	86, 043, 778	193, 027, 584	44. 58%	-0.25%	19. 377	集中竞价方式减持
10	李有明	2019. 12. 19	-252, 000	85, 791, 778	193, 027, 584	44. 45%	-0.13%	19. 414	集中竞价方式减持
11	李有明	2019. 12. 20	-125, 900	85, 665, 878	193, 027, 584	44. 38%	-0.07%	19. 102	集中竞价方式减持
12	李有明	2019. 12. 23	-30, 000	85, 635, 878	193, 027, 584	44. 36%	-0.02%	19. 25	集中竞价方式减持
13	李有明	2019. 12. 24	-49, 500	85, 586, 378	193, 027, 584	44. 34%	-0.03%	19. 401	集中竞价方式减持
14	李有明	2019. 12. 25	-17, 200	85, 569, 178	193, 027, 584	44. 33%	-0.01%	20	集中竞价方式减持
15	李有明	2020. 3. 18	-889, 854	84, 679, 324	193, 027, 584	43.87%	-0.46%	18.618	集中竞价方式减持
16	李有明	2020. 3. 19	-589, 000	84, 090, 324	193, 027, 584	43. 56%	-0.31%	18. 757	集中竞价方式减持
17	李有明		-2, 400, 0	81, 690, 324	193, 027, 584	42.32%	-1.24%	16. 657	大宗交易方式减持
18	李有明	2020. 3. 20	-216, 551	81, 473, 773	193, 027, 584	42. 21%	-0.11%	19. 248	集中竞价方式减持
19	李有明	2020. 6. 3	-143, 138	81, 330, 635	193, 027, 584	42.13%	-0.07%	18.68	集中竞价方式减持
20	李有明	2020. 6. 4	-55, 856	81, 274, 779	193, 027, 584	42.11%	-0.03%	19. 18	集中竞价方式减持
21	李有明	2020. 6. 5	-21, 849	81, 252, 930	193, 027, 584	42.09%	-0.01%	20. 96	集中竞价方式减持
22	李有明	2020. 7. 6	-201,000	81, 051, 930	193, 027, 584	41. 99%	-0.10%	19. 172	集中竞价方式减持
23	李有明	2020. 7. 7	-916, 074	80, 135, 856	193, 027, 584	41.52%	-0.47%	19. 684	集中竞价方式减持
24	李有明	2020. 1. 1	-500, 000	79, 635, 856	193, 027, 584	41. 26%	-0.26%	17. 26	大宗交易方式减持
25	李有明	2020. 7. 8	-355, 600	79, 280, 256	193, 027, 584	41.07%	-0.18%	19.853	集中竞价方式减持
26	李有明		-115, 000	79, 165, 256	193, 027, 584	41.01%	-0.06%	17. 53	大宗交易方式减持
27	李有明	2020. 7. 9	-141, 566	79, 023, 690	193, 027, 584	40. 94%	-0.07%	20. 588	集中竞价方式减持
28	李有明	2020. 7. 10	-56, 850	78, 966, 840	193, 027, 584	40.91%	-0.03%	21. 4	集中竞价方式减持

29	李有明	2020. 7. 13	-22, 887	78, 943, 953	193, 027, 584	40.90%	-0.01%	21. 25	集中竞价方式减持
30	李有明	2021. 7. 2	-120, 000	78, 823, 953	193, 027, 584	40.84%	-0.06%	17. 99	集中竞价方式减持
31	李有明	2021. 7. 5	-460, 572	78, 363, 381	193, 027, 584	40.60%	-0.24%	18. 40	集中竞价方式减持
32	李有明	2021. 7. 6	-657, 600	77, 705, 781	193, 027, 584	40. 26%	-0.34%	18. 74	集中竞价方式减持
33	李有明	2021. 7. 7	-57, 700	77, 648, 081	193, 027, 584	40. 23%	-0.03%	18. 75	集中竞价方式减持
						合计:	-5. 00%

#### (注:本报告书中比例(%)合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。)

本次权益变动后,李有明先生及其一致行动人曾燕云合计持有公司股份77,798,081股,占公司总股本的40.30%。

### 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人李有明所持上市公司股份中处于质押状态的股数为9,300,000股。

## 第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本次权益变动前六个月,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

### 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除本报告书前文已披露事项外,信息披露义务人及 其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也 不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

### 第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 一致行动人:

2021年7月8日

### 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人身份证复印件
- 2、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书附表

### 二、备查文件地址

- 1、地址: 江苏省无锡市江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号
- 2、联系电话: 0510-68826620

(以下无正文,系《江苏广信感光新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人:

一致行动人:

2021年7月8日

# 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	江苏广信感光新材料股份 有限公司	上市公司所在地	江阴市青阳镇工业集中区 华澄路 18 号
股票简称	广信材料	股票代码	300537
信息披露义务 人名称	李有明	住所	江苏江阴青阳工业集中区 华澄路 18 号
拥有权益的股 份数量变化	増加□ 減少 √ 不变但持股比例下降□	有无一致行动人	有✓ 无□
信息披露义务 人是否为上市 公司第一大股 东	是✓ 否□	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是✓ 否□
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □   国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □   取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □   继承 □ 赠与 □   其他 □ □ □
信息披露义务 人披露前拥有 权益的股份数 量及占上市公 司已发行股份 比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>87,449,378 股</u> 持股比例: <u>45.30%</u>

	股票种类:人民币普通股
本次权益变动 后,信息披露义 务人拥有权益 的股份数量及 变动比例	<u>有公司股份 150,000 股,合计持有公司股份 77,798,081 股</u> 变动比例:
	<u> </u>
信息披露义务 人在此前6个月 是否在二级市 场买卖该上市 公司股票	是□  否√

(以下无正文,系《江苏广信感光新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附 表之签署页)

> 信息披露义务人: 一致行动人: 2021年7月8日