证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2021-103

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于新任董事、监事认购可转换公司债券相关事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开了 2021

年第四次临时股东大会及第三届董事会第一次会议，选举了新一届董事会及监事会成员，

并重新聘任了高级管理人员。鉴于公司正在申请公开发行可转换公司债券，公司新任独立

董事杨望成、饶平根、关天鹉以及新任监事蔡莉莉、严嘉媚现就本次可转换公司债券的发

行认购及减持相关事项分别作出如下承诺：

“1、本人不存在参与认购公司本次公开发行可转换公司债券的计划或安排；

2、本人亦不会委托其他主体参与认购公司本次公开发行可转换公司债券；

3、截至本承诺函出具之日，本人不存在通过直接和间接方式持有公司股份的情形；

4、自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本人不以任何方式减持

本人所持有的公司股份（包含直接持有和间接持有），亦无任何股份减持计划或安排（如

适用）。”

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 7 月 14 日