证券代码：000782     证券简称：美达股份         公告编号：2021-042

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

一、 停牌事由和工作安排

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）与

恒申控股集团有限公司、长乐中升投资有限公司正在筹划发行

股份及支付现金购买长乐恒申合纤科技有限公司全部股权事

宜。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法

（2020 年修订）》规定的重大资产重组。

 因本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平

信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经

向深圳证券交易所申请，公司股票自 2021 年 7 月 26 日（星期

一）开市起停牌，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露

本次交易方案，即在 2021 年 8 月 9 日（星期一）前按照《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重

大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内

召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于 2021 年 8

月 9 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹

划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等

事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相

关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产名称

公司名称：长乐恒申合纤科技有限公司

统一社会信用代码：91350182557557092E

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：福建省长乐市滨海工业区

法定代表人：陈峰

注册资本：33500.000000 万人民币

成立日期：2010 年 06 月 23 日

营业期限：2060 年 06 月 22 日

经营范围：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高新技

术化纤、聚酰胺 6 聚合(不含危险化学品及监控化学品)生产；

新型针纺织品的研发、生产、销售（无漂染工序）；自营和代

理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术除外(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可

的范围和有效期限内从事生产经营)。(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

长乐恒申合纤科技有限公司主要从事化纤业务。

（二）主要交易对方名称

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买恒申控股集团

有限公司、长乐中升投资有限公司所持有的标的公司全部股

权。截至公告日，标的公司股权结构及出资情况如下：

序号 股东姓名或名称 认缴出资额 出资比例

1  恒申控股集团有限公司 33,165 99%

2  长乐中升投资有限公司 335 1%

公司已与标的公司股东恒申控股集团有限公司、长乐中升

投资有限公司签署了《广东新会美达锦纶股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产之意向书》。

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

本次交易拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式进

行，上市公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理

办法》等法律法规的规定，向标的公司相关股东定向发行股份

及支付现金购买标的公司 100%股权。

标的公司股权作价，经由各方认可且具备证券业务资格的

资产评估机构评估后，以评估结果为基础确定。

交易各方应确保在后续交易过程中按照中国证监会、证券

交易所以及公司章程的相关规定履行相关程序和义务，促成本

次交易的达成和实施。

该协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，各方将对

本次交易涉及的交易价格、股份发行价格、股份发行数量、业

绩承诺及补偿方案等具体方案进一步沟通协商，并就本次交易

的具体方案另行签署正式股权转让协议。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评

估机构等中介机构。

三、 停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履

行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审

计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交

并披露符合相关规定要求的文件。

四、 必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

（一）经公司董事长签字、董事会盖章的《停牌申请表》；

（二）《广东新会美达锦纶股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产之意向书》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021 年 7 月 25 日