证券代码: 300651 证券简称: 金陵体育 公告编号: 2021-085

债券代码: 123093 债券简称: 金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告

股东李春荣、李剑峰、李剑刚、施美华保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年3月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《江苏金陵体育器材股份有限公司股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2021-036),(实际控制人及其一致行动人: 李春荣、李剑峰、李剑刚、施美华合计持有公司股份76,992,696.00股,占公司总股本比例为59.8%),计划在自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等减持股份累计不超过7,724,800.00股,即不超过公司总股本比例的6%。采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。

公司于 2021 年 7 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》(公告编号: 2021-078),控股股东及其一致行动人于 2021 年 6 月 23 日、6 月 24 日、7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 5 日、7 月 6 日通过大宗交易方式和集中竞价方式减持金陵体育无限售流通股股份 142.41 万股。占金陵体育总股本 1.11%。

公司于2021年7月13日在巨潮资讯网披露了关于股东减持时间过半的暨减持进展公告(公告编号: 2021-079),控股股东、实际控制人及其一致行动人于2021年7月7日、7月8日、7月9日、7月12日、7月13日通过大宗交易方式和集中竞价减持金陵体育无限售流通股股份74.8万股。占金陵体育总股本0.581%。

公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》(公告编号: 2021-084),公司控股股东、实际控制人李

剑刚于 2021 年 7 月 14 日、7 月 15 日、7 月 16 日、7 月 22 通过大宗交易方式和集中竞价减持金陵体育无限售流通股股份 77.0 万股。占金陵体育总股本 0.598%。

近日公司收到李剑刚的《持股 5%以上股东减持公司股份进展告知函》,公司控股股东、实际控制人于 2021 年 7 月 23 日、7 月 26 日通过大宗交易方式和集中竞价减持金陵体育无限售流通股股份 91.0 万股。占金陵体育总股本 0.707%。本次减持计划完成。

李春荣、施美华在本次减持中未发生减持。截止目前持股 5%以上股东减持股份实施完毕。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

姓名	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数 (股)	减持比例 (%)
李剑峰	集中竞价	2021年6月23日 42.18 17000		0.013
李剑峰	集中竞价	2021年6月24日	42.33	40000	0.031
李剑峰	大宗交易	2021年7月1日	33.94	200000	0.155
李剑刚	集中竞价	2021年7月1日	41.75	67100	0.052
李剑刚	集中竞价	2021年7月2日	40.81	10000	0.008
李剑刚	集中竞价	2021年7月5日	38.89	80000	0.062
李剑刚	集中竞价	2021年7月6日	42.65	80000	0.062
李剑峰	大宗交易	2021年7月6日	31.11	930000	0.722
李剑刚	集中竞价	2021年7月7日	41.25	50000	0.039
李剑峰	大宗交易	2021年7月8日	32.95	74000	0.057
李剑刚	集中竞价	2021年7月8日	40.53	30000	0.023
李剑刚	集中竞价	2021年7月9日	41.11	40000	0.031
李剑峰	大宗交易	2021年7月12日	32.98	464000	0.360
李剑刚	集中竞价	2021年7月13日	42.12	90000	0.070
李剑刚	集中竞价	2021年7月14日	42.75	70000	0.054
李剑刚	集中竞价	2021年7月15日	42.55	120000	0.093
李剑刚	集中竞价	2021年7月16日	43.77	40000	0.031

李剑刚	集中竞价	2021年7月22日	40.49	140000	0.109
李剑刚	大宗交易	2021年7月22日	33.70	400000	0.311
李剑刚	集中竞价	2021年7月23日	39.13	250000	0.194
李剑刚	大宗交易	2021年7月26日	33.70	500000	0.388
李剑刚	集中竞价	2021年7月26日	39.13	160000	0.124
		3852100	2.992

注:股东股份来源均为 IPO 前取得。

2、股东本次减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
李剑刚	合计持有股份	26382980	20.49	24255880	18.84
	其中: 无限售条件股份	6595745	5.12	4468645	3.47
	有限售条件股份	19787235	15.37	19787235	15.37
李春荣	合计持有股份	24411700	18.96	24411700	18.96
	其中: 无限售条件股份	5833953	4.53	5833953	4.53
	有限售条件股份	18577747	14.43	18577747	14.43
李剑峰	合计持有股份	22826066	17.73	21101066	16.39
	其中: 无限售条件股份	5594017	4.34	3869017	3.01
	有限售条件股份	17232049	13.38	17232049	13.38
施美华	合计持有股份	3371950	2.62	3371950	2.62
	其中: 无限售条件股份	3371950	2.62	3371950	2.62
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		76992696	59.80	73140596	56.81

二、其他相关说明

1、截止目前,李剑峰、李剑刚合计减持股份数量为3,852,100.00股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数,并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。

2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持计划已完成。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2021年7月27日