证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升       公告编号：临 2021-033

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管集中竞价

减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管常怀春先

生持有公司股份 53.8 万股，占总股本的 0.0331%；董事、高管董岩先生持有公司

股份 48.42 万股，占总股本的 0.0298%；董事、高管高景宏先生持有公司股份 43.04

万股，占总股本的 0.0265%；高管潘得胜先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本

的 0.0265%；高管张新生先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；董

事、高管庄光山先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管于富红

先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管张杰先生持有公司股份

9.2646 万股，占总股本的 0.0057%；高管高文军先生持有公司股份 18.83 万股，

占总股本的 0.0116%。（注：总股本按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前的股本

1,626,659,750 元计算）。

2021 年 1 月 7 日披露了 《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管集中竞

价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002）。 在减持公告披露之日起 15 个交

易日后的六个月内（2021 年 1 月 28 日～2021 年 7 月 26 日）（窗口期不减持），在

符合上市公司董监高减持规定的前提下，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、

潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生计

划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司无限售流通股不超过 13.45 万股、

12.105 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、

2.316 万股、4.70 万股，占公司总股本比例分别为 0.0083%、0.0074%、0.0066%、

0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0014%、0.0029%，占各自持有公司股

份25%。（注：总股本按公司尚未实施2020年年度权益分派前的股本1,626,659,750

元计算）。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021 年 2 月 20 日公司发布《董事、高管集中竞价减持股份数量过半暨减持

进展公告》（具体内容详见“临 2021-008”号公告），截止 2021 年 2 月 19 日，常

怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于

富红先生、张杰先生、高文军先生通过集中竞价方式分别减持 6.8 万股、6.3 万

股、5.45 万股、5.4 万股、 5.4 万股、 5.4 万股、5.4 万股、 1.17 万股、2.4

万股，分别占公司股份总数的比例为 0.0042%、0.0039%、0.0034%、 0.0033%、

0.0033%、0.0033 %、0.0033%、 0.0007%、0.0015%，本次减持计划数量已过半，

减持计划尚未实施完毕。（注：股份总数按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前

的股份 1,626,659,750 股计算）。

2021 年 5 月公司实施完成 2020 年度权益分派，每 10 股送红股 3 股；上述董

事、高管持股数量增加，故分别调整本次减持计划。常怀春先生、董岩先生、高

景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高

文军先生减持数量分别由不超过 13.45 万股、12.105 万股、10.76 万股、10.76

万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、2.316 万股、4.70 万股，调整为不

超过 15.445 万股、13.8465 万股、12.353 万股、12.368 万股、12.368 万股、12.368

万股、12.368 万股、2.6598 万股、5.39 万股，分别占公司股份总数（按实施 2020

年度权益分派后的股份 2,114,657,675 股计算）的比例为 0.0073%、0.0065%、

0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0013%、0.0025%。

    公司于2021年7月27日收到上述董事、高管《股份减持结果告知函》，截至2021

年7月26日本次减持股份计划结束之日止，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、

潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生已

通过集中竞价方式累计减持公司股份15.44万股、11.3万股、10.45万股、8.8万股、

7.8万股、8.4万股、9.36万股、1.17万股、3.4万股，本次减持计划结束。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名

称
股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

常怀春
董事、监事、

高级管理人员
538,000 0.0331%

其他方式取得：

538,000 股

董岩
董事、监事、

高级管理人员
484,200 0.0298%

其他方式取得：

484,200 股

高景宏
董事、监事、

高级管理人员
430,400 0.0265%

其他方式取得：

430,400 股

潘得胜
董事、监事、

高级管理人员
430,400 0.0265%

其他方式取得：

430,400 股

张新生
董事、监事、

高级管理人员
430,400 0.0265%

其他方式取得：

430,400 股

庄光山
董事、监事、

高级管理人员
430,400 0.0265%

其他方式取得：

430,400 股

于富红
董事、监事、

高级管理人员
430,400 0.0265%

其他方式取得：

430,400 股

张杰
董事、监事、

高级管理人员
92,646 0.0057%

其他方式取得：92,646

股

高文军
董事、监事、

高级管理人员
188,300 0.0116%

其他方式取得：

188,300 股

注：上述持股比例按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前的股份

1,626,659,750 股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
减持方

式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

常怀春 154,400 0.0073% 2021/2/2～2021/7/23
集中竞

价交易
34.00－48.90 6,137,060 已完成 524,600 0.0248%

董岩 113,000 0.0053% 2021/2/5～2021/7/23
集中竞

价交易
34.16－50.00 4,786,748 已完成 497,560 0.0235%

高景宏 104,500 0.0049% 2021/2/3～2021/7/26
集中竞

价交易
33.36－51.80 4,362,241 已完成 438,670 0.0207%

潘得胜 88,000 0.0042% 2021/2/5～2021/7/16
集中竞

价交易
37.28－50.68 3,906,340 已完成 455,321 0.0215%

张新生 78,000 0.0037% 2021/2/3～2021/7/16
集中竞

价交易
36.00－51.50 3,469,460 已完成 465,320 0.0220%

庄光山 84,000 0.0040% 2021/2/3～2021/7/13
集中竞

价交易
36.3－51.10 3,657,800 已完成 459,320 0.0217%

于富红 93,600 0.0044% 2021/2/18～2021/7/15
集中竞

价交易
36.66－50.63 4,152,060 已完成 449,720 0.0213%

张杰 11,700 0.00055% 2021/2/19～2021/2/19
集中竞

价交易
48.30－48.30 565,110 已完成 105,230 0.0050%

高文军 34,000 0.0016% 2021/2/8～2021/7/12
集中竞

价交易
38.20－49.00 1,537,800 已完成 203,590 0.0096%

注：上述持股比例按公司实施 2020 年年度权益分派后的股份 2,114,657,675 股计算。

5

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2021/7/28