证券代码：300487                 证券简称：蓝晓科技            公告编号：2021-067

债券代码：123027                 债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于不提前赎回“蓝晓转债”的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》（公告

编号：2021-066），经自查发现，原公告中关于触发赎回条件的条款说明不够严谨审慎，为

避免理解歧义，更正说明如下：

更正前：

三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司股票（证券简称：蓝晓科技；证券代码：300487）自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7

月 29 日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（29.02 元/

股）的 130%，根据《募集说明书》的规定，已经触发“蓝晓转债”的赎回条款。

更正后：

三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司股票（证券简称：蓝晓科技；证券代码：300487）自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 7

月 29 日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（29.02 元/

股）的 130%，根据《募集说明书》的规定，已经触发“蓝晓转债”的赎回条款。

除上述更正事项外，原公告其他事项不变。对于上述更正给广大投资者造成的不便公司

深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

 2021 年 8 月 5 日

http://www.cninfo.com.cn/