证券代码：600682                   证券简称：南京新百                 公告编号：临 2021-025

 1 / 2

南京新街口百货商店股份有限公司

关于控股股东自愿延期解除

限售股限售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2018 年 8 月 14 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公

司”或“南京新百”）完成向控股股东三胞集团有限公司（以下简称

“三胞集团”）发行 180,738,946 股股份购买资产的股份登记工作，上

述股份限售期为 36 个月。

 鉴于三胞集团业绩承诺期延期一年履行，三胞集团同时出具《关于业绩

承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺上述股份在原锁

定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。上述限售股原定解除限售日期为

2021 年 8 月 16 日，延期后解除限售日期为 2022 年 8 月 16 日。

 一、非公开发行限售股及限售期情况

1、本次限售类型：非公开发行限售股

2、本次延期涉及限售股数量：180,738,946 股

3、核准时间：南京新百于 2018 年 7 月 19 日取得中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三

胞集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128 号），

核准南京新百向三胞集团发行股份购买世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简

称“世鼎香港”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜。

4、股份登记时间：2018 年 8 月 14 日

5、锁定期安排：36 个月

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股

票发行结果暨股本变动的公告》。（公告编号：2018-112）

二、关于延长本次限售股锁定期的说明

因疫情等因素影响，根据国家法律、法规规定，经南京新百与业绩承诺方三

胞集团协商，决定将世鼎香港 2020 年度业绩承诺顺延至 2021 年度履行，同时三

胞集团就上述业绩承诺期调整后股份锁定期等事宜作出承诺，三胞集团在本次交

易中取得的上市公司股份在原锁定期结束之日起，再延长锁定12个月。详见2021

年 4 月 30 日公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于发行股份购买资产

涉及业绩承诺事项延期的公告》。（公告编号：临 2021-014）

本次延期解除限售股明细清单为：

股东名称 延期解除限售股数量 原解除限售日期 延期后解除限售日期

三胞集团 180,738,946 股 2021 年 8月 16 日 2022 年 8月 16 日

     基于以上，公司 2018 年 8 月 14 日向三胞集团发行的 180,738,946 股限售

股将延期至 2022 年 8 月 16 日上市流通。届时，公司将严格按照相关规定履行信

息披露义务。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

    2021 年 8 月 7 日