国信证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司份限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）作为

广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”，前身为广东江

粉磁材股份有限公司）2018年发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等有关规定，对公司因发行股份购买资产而新增的限售条件股份的解除限售出具

核查意见。

一、本次解除限售股份的基本情况

领益智造于 2018 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核

准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产

的批复》（证监许可[2018]139 号）文件，核准公司向领胜投资（深圳）有限公司

（以下简称“领胜投资”）发行 4,139,524,021 股股份、向深圳市领尚投资合伙企

业（有限合伙）1（以下简称“领尚投资”）发行 196,103,812 股股份、向深圳市领

杰投资合伙企业（有限合伙）2（以下简称“领杰投资”）发行 93,859,344 股股份

购买相关资产。

上述因发行股份购买资产而新增股份性质为有限售条件流通股，新增股份于

2018 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东领胜投资、领尚投资、领杰投资在本次发行股

份购买资产中作出的承诺事项如下：

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时

间

承诺

期限
履行情况

资产重组

时所作承

诺

领胜投资、

领尚投资、

领杰投资

业绩及补

偿承诺

如本次重大资产重组的标的资产交割日在

2017 年 12 月 31 日前（含 2017 年 12 月 31

日），则利润承诺期间为 2017 年度、2018 年

度及 2019 年度；如本次重大资产重组的标的

资产交割日在 2017 年 12 月 31 日后，则利润

2017 年

11 月 29

日

四年
已履行完

毕

1.已于 2021 年 6 月 17 日完成工商变更更名为上饶市创科祥管理咨询合伙企业（有限合伙）；
2.已于 2021 年 6 月 17 日完成工商变更更名为上饶市锦祥泰管理咨询合伙企业（有限合伙）。

承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年

度及 2020 年度。如利润承诺期间为 2017 年

度、2018 年度及 2019 年度，补偿责任人承诺

领益科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度

实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所

有者的净利润数分别为人民币 114,711.77 万

元、149,198.11 万元和 186,094.62 万元；如利

润承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019

年度及 2020 年度，补偿责任人承诺领益科技

2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年

度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司

所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77

万元、149,198.11 万元、186,094.62 万元和

224,342.65 万元。如果实现扣非净利润低于上

述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署

的《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿

协议书之补充协议》的约定进行补偿。

领胜投资

保证履行

利润承诺

补偿的承

诺

1、领胜投资保证根据《利润承诺补偿协议书》

及其补充协议的约定和中国证监会、深圳证

券交易所等相关监管机构的要求履行利润承

诺补偿；2、在《利润承诺补偿协议书》及其

补充协议约定的利润承诺期间内或者根据中

国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构

要求的利润承诺期间内，倘若领尚投资及/或

领杰投资不能按照《利润承诺补偿协议书》

及其补充协议的约定或监管机构的要求向江

粉磁材进行利润补偿的，领胜投资将承担和

履行领尚投资及/或领杰投资的利润补偿责任

和义务，即由领胜投资向江粉磁材补偿领尚

投资及/或领杰投资应进行而未进行的利润补

偿；3、领胜投资向江粉磁材补偿领尚投资及

/或领杰投资应进行而未进行的利润补偿时，

可根据实际情况，选择以其本次重大资产重

组取得的届时尚未出售的江粉磁材股份进行

补偿，或者以现金补足差额。前述股份补偿

的计算公式和现金补偿的计算方式适用《利

润承诺补偿协议书》及其补充协议的约定。

2017 年

12 月 11

日

四年
已履行完

毕

领胜投资、

领尚投资、

领杰投资

股份锁定

承诺

1、本单位于本次交易中认购的上市公司的股

份，因本次交易所获得的上市公司股份自股

票上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易

完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交

易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6

个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司

股票的锁定期自动延长至少 6 个月。2、上述

2018 年

02 月 13

日

42 个

月

正常履行

中（2021

年 8 月 12

日到期）

锁定期届满后，本单位在本次交易中取得的

上市公司股份的转让和交易依照届时有效的

法律、行政法规、行政规章、规范性文件和

深交所的有关规定办理。3、限售期内，领益

科技股东如因上市公司实施送红股、资本公

积金转增股本事项而增持的上市公司股份，

亦应遵守上述限售期限的约定。

截至本核查意见出具日，除上述相关承诺外，本次申请解除限售的股东不存

在其他股份锁定承诺事项，本次申请解除限售股份的股东已严格履行在发行股份

购买资产中作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售股份的股东均不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，也

不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

三、公司本次解除限售股份申请上市流通情况

（一）本次解除限售股份申请上市流通时间

本次发行解除限售股份可上市流通日为 2021 年 8 月 13 日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量

本次解除限售股份可上市流通数量为 4,429,487,177 股，占公司总股本的

62.70%；

本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序

号
股东名称

所持限售股份

数量

本次解除限售

股份数量

本次解除限

售股份占公

司无限售条

件股份的比

例

本次解除

限售股份

占公司总

股本比例

质押股份

数量

1
领胜投资（深

圳）有限公司
4,139,524,021 4,139,524,021 178.26% 58.59% 373,910,000

2

深圳市领杰投

资合伙企业

（有限合伙）

93,859,344 93,859,344 4.04% 1.33% -

3

深圳市领尚投

资合伙企业

（有限合伙）

196,103,812 196,103,812 8.44% 2.78% -

合计 4,429,487,177 4,429,487,177 190.74% 62.70% 373,910,000

注：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股份中领胜投资处于质押状态下的股份

数量为 373,910,000 股，本次限售股份解除限售不改变上述股份的质押状态。

（三）股本结构变动情况

本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

股份性质
本次变动前

本次变动数量
本次变动后

数量 比例 数量 比例

一、限售条件流通

股/非流通股
4,742,780,269 67.13% - 4,429,487,177 313,293,092 4.43%

高管锁定股 245,229,458 3.47% - 245,229,458 3.47%

首发后限售股 4,429,487,177 62.70% - 4,429,487,177 - -

股权激励限售股 68,063,634 0.96% - 68,063,634 0.96%

二、无限售条件流

通股
2,322,221,974 32.87% 4,429,487,177 6,751,709,151 95.57%

三、总股本 7,065,002,243 100.00% - 7,065,002,243 100.00%

注：1、上表中公司合计股份数量为截止至本次公告披露日的总股本，由于公司股票期

权处于可行权期，公司激励对象自主行权后公司总股本将会相应增加。

2、本次股本结构变动前及变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的股本结构表为准。

四、其他说明

基于对领益智造未来发展前景的信心及内在价值的认可，同时为增强广大投

资者信心，公司控股股东领胜投资自愿承诺：领胜投资直接持有领益智造的限售

股 4,139,524,021 股解除限售之日起 6 个月内（2021 年 8 月 13 日-2022 年 2 月 12

日），领胜投资不主动减持直接持有的本次解除限售股份 4,139,524,021 股，包括

承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增

的股份。若违反上述承诺，减持上述股份所得的收益全部归领益智造所有，并依

法承担由此产生的法律责任。

公司控股股东领胜投资及其一致行动人暂无计划在本次限售股份解除限售

后六个月以内通过深圳证券交易所证券交易系统出售 5%以上解除限售的流通股

股份。

公司控股股东领胜投资承诺：本公司及其一致行动人如计划未来通过深圳证

券交易所证券交易系统出售所持领益智造解除限售流通股，并于第一笔减持起六

个月内减持数量达到 5%以上的，本公司及其一致行动人将于第一次减持前两个

交易日内通过领益智造对外披露出售提示性公告。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符

合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流

通股解禁申请符合相关规定，独立财务顾问同意领益智造本次解除限售股份上市

流通。

此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司限

售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
-

财务顾问主办人：

                程久君                     李钦军
国信证券股份有限公司

     年     月     日