证券代码：600461       证券简称：洪城水业       公告编号：临 2021－064

债券代码：110077       债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大

流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）拟对

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本

次交易”）方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，为避免造成公司股

价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简

称：洪城环境；证券代码：600461）及衍生品种可转换公司债券（债券简称：

洪城转债，债券代码：110077）自2021年8月5日开市起停牌，并停止转股，预

计停牌时间不超过5个交易日，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江西洪城环境股份有限公司关于拟调整发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》（公告编号：临2021-058）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要

求，现将公司股票停牌前1个交易日（2021年8月4日）股东总人数情况和前十

大股东、前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：

一、股东总人数

截至 2021 年 8 月 4 日，公司股股东总人数为 19,479 户。

二、公司前 10 大股东情况

截至 2021 年 8 月 4 日，公司股份总数为 948,109,255 股，前十大股东名称、

持股数量、持股比例和股份种类情况如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持有比例(%) 股份种类

1 南昌水业集团有限责任公司 278,959,551 29.42 A 股

2 南昌市政公用投资控股有限责任公司 144,620,877 15.25 A 股

3 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 5.28 A 股

4 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 4.16 A 股

5
上海水富股权投资管理有限公司－南昌市

水富君成股权投资中心（有限合伙）
30,511,945 3.22 A 股

6 南昌市公共交通总公司 12,175,827 1.28 A 股

7
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中

小盘股票型证券投资基金
6,858,169 0.72 A 股

8

中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国

太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委

托投资（长江养老）

4,878,334 0.51 A 股

9 长江生态环保集团有限公司 4,090,569 0.43 A 股

10 中国工商银行－南方宝元债券型基金 4,000,074 0.42 A 股

三、公司前 10 大流通股股东情况

截至 2021 年 8 月 4 日，公司流通股份总数为 910,640,510 股，前十大流通股

东名称、持股数量、持股比例和股份种类情况如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持有比例(%) 股份种类

1 南昌水业集团有限责任公司 247,375,806 27.17 A 股

2 南昌市政公用投资控股有限责任公司 144,620,877 15.88 A 股

3 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 5.50 A 股

4 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 4.33 A 股

5
上海水富股权投资管理有限公司－南昌

市水富君成股权投资中心（有限合伙）
30,511,945 3.35

A 股

6 南昌市公共交通总公司 12,175,827 1.34 A 股

7
中国银行股份有限公司－富兰克林国海

中小盘股票型证券投资基金
6,858,169 0.75

A 股

8

中国太平洋人寿保险股份有限公司－中

国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）

委托投资（长江养老）

4,878,334 0.54

A 股

9 长江生态环保集团有限公司 4,090,569 0.45 A 股

10 中国工商银行－南方宝元债券型基金 4,000,074 0.44 A 股

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日