证券代码：603790        证券简称：雅运股份       公告编号：2021-061

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于大股东承诺首次公开发行限售股解禁后不通过

二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一

大股东谢兵先生、第二大股东顾喆栋先生出具的关于不通过二级市场集中竞价交

易方式减持公司股份的承诺，具体情况如下：

基于对公司未来发展前景的信心，同时为了保持公司的长期稳定发展，公司

第一大股东谢兵先生、第二大股东顾喆栋先生作出以下承诺：

谢兵先生、顾喆栋先生承诺自首次公开发行限售股解禁之日起 12 个月内，

不通过二级市场集中竞价交易方式减持本人所持有的公司股份。若在承诺期间因

送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。

截至本公告披露之日，谢兵先生持有公司首次公开发行限售股 49,083,840

股，顾喆栋先生持有公司首次公开发行限售股 38,750,400 股，两人合计持有的公

司首次公开发行限售股 87,834,240 股均于 2021 年 9 月 12 日解除限售（因 2021

年 9 月 12 日为非交易日，实际上市流通时间顺延至下一个交易日 2021 年 9 月

13 日），合计占公司总股本的 45.90%。

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并依据相关法律法规、规范性

文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

                              上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

                               2021 年 9 月 7 日