证券代码：002742        证券简称：三圣股份       公告编号：2021-59 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于实际控制人减持股份计划期限届满

暨实施情况的公告
公司实际控制人潘先文、周廷娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 18 日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人股份减持计划

的预披露公告》（公告编号：2021-03），潘先文先生与周廷娥女士为一致行动人，

分别持有公司 174,809,010 股股份（占公司总股本的 40.4650%），31,223,816

股股份（占公司总股本的 7.2277%）。两人拟采取集中竞价交易、大宗交易减持

公司股份，合计减持公司股份不超过 25,920,000 股（含），拟减持股份比例不超

过公司股份总数的 6%（含）。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动

事项，上述股份数量做相应调整。

其中，若采取集中竞价交易方式减持，则自本公告披露之日起 15 个交易日

后的 6 个月内（窗口期内不减持）实施，且在任意连续 90 个自然日内，减持

股份总数不超过公司股份总数的 1%；若采取大宗交易方式减持公司股份，则自

本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（窗口期内不减持）实施，且在任

意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。

公司分别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人减持股份超过 1%的公

告》（公告编号：2021-27）、《关于实际控制人股份减持计划时间过半的进展公告》

（公告编号：2021-29）。

期间因公司实际控制人潘先文先生和周廷娥女士的一致行动人潘呈恭先生

质押给浙商证券的部分公司股票因触发协议约定的违约条款遭遇强制平仓导致

被动减持，公司分别于 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 24

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东

部分股份被强制平仓导致被动减持暨风险提示公告》（公告编号：2021-26、

2021-33、2021-37）。

公司于 2021 年 9 月 8 日收到潘先文先生和周廷娥女士的《关于股份减持计

划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告日，实际控制人潘先文与周廷娥

的减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、 实际控制人减持股份情况

1、减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数
减持比

例（%）

潘先文 集中竞价交易

2021 年 3 月 3 日 5.019 767,000 0.1775

2021 年 3 月 4 日 5.036 616,000 0.1426

2021 年 3 月 5 日 4.989 498,000 0.1153

2021 年 3 月 8 日 5.063 406,000 0.0940

2021 年 3 月 9 日 4.814 332,000 0.0769

2021 年 3 月 10 日 4.765 273,000 0.0632

2021 年 3 月 11 日 4.671 225,000 0.0521

2021 年 3 月 12 日 4.851 186,000 0.0431

2021 年 3 月 15 日 5.069 155,000 0.0359

2021 年 3 月 16 日 4.997 128,000 0.0296

2021 年 3 月 16 日 5.008 358,600 0.0830

2021 年 3 月 17 日 5.003 48,800 0.0113

2021 年 3 月 17 日 4.990 14,600 0.0034

2021 年 3 月 18 日 4.919 38,400 0.0089

2021 年 3 月 19 日 4.820 89,500 0.0207

2021 年 3 月 19 日 4.851 32,000 0.0074

2021 年 6 月 2 日 5.420 150,000 0.0347

2021 年 6 月 3 日 5.270 251,000 0.0581

2021 年 6 月 4 日 5.230 263,000 0.0609

2021 年 6 月 7 日 4.620 111,567 0.0258

潘呈恭 集中竞价交易

2021 年 5 月 31 日 5.427 1,905,454 0.4411

2021 年 6 月 1 日 5.461 127,000 0.0294

2021 年 6 月 2 日 5.435 767,000 0.1775

2021 年 6 月 3 日 5.277 582,235 0.1348

2021 年 6 月 17 日 4.780 2,800 0.0006

2021 年 6 月 18 日 4.664 38,400 0.0089

2021 年 6 月 21 日 4.778 121,500 0.0281

合计 8,487,856 1.9648

其中，主动减持与被动减持具体情况如下：

（1）潘先文先生主动减持情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数
减持比

例（%）

潘先文 集中竞价交易

2021 年 3 月 16 日 5.008 358,600 0.0830

2021 年 3 月 17 日 4.990 14,600 0.0034

2021 年 3 月 19 日 4.820 89,500 0.0207

合计 462,700 0.1071

（2）潘先文先生质押给红塔证券的部分公司股票因触发协议约定的违约条款遭遇强制

平仓导致被动减持情况

股东名称 被动减持方式 减持期间 减持均价 减持股数
减持比

例（%）

潘先文 集中竞价交易 2021 年 6 月 7 日 4.620 111,567 0.0258

合计 111,567 0.0258

（3）潘先文先生质押给中航证券的部分公司股票因触发协议约定的违约条款遭遇强制

平仓导致被动减持情况

股东名称 被动减持方式 减持期间 减持均价 减持股数
减持比

例（%）

潘先文 集中竞价交易 2021 年 3 月 3 日 5.019 767,000 0.1775

2021 年 3 月 4 日 5.036 616,000 0.1426

2021 年 3 月 5 日 4.989 498,000 0.1153

2021 年 3 月 8 日 5.063 406,000 0.0940

2021 年 3 月 9 日 4.814 332,000 0.0769

2021 年 3 月 10 日 4.765 273,000 0.0632

2021 年 3 月 11 日 4.671 225,000 0.0521

2021 年 3 月 12 日 4.851 186,000 0.0431

2021 年 3 月 15 日 5.069 155,000 0.0359

2021 年 3 月 16 日 4.997 128,000 0.0296

2021 年 3 月 17 日 5.003 48,800 0.0113

2021 年 3 月 18 日 4.919 38,400 0.0089

2021 年 3 月 19 日 4.851 32,000 0.0074

2021 年 6 月 2 日 5.420 150,000 0.0347

2021 年 6 月 3 日 5.270 251,000 0.0581

2021 年 6 月 4 日 5.230 263,000 0.0609

合计 4,369,200 1.0115

注 ：减持均价及占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五

入所致。

（4）潘呈恭先生质押给浙商证券的部分公司股票因触发协议约定的违约条款遭遇强

制平仓导致被动减持情况

股东名称 被动减持方式 减持期间 减持均价 减持股数
减持比例

（%）

潘呈恭 集中竞价交易

2021 年 5 月 31 日 5.427 1,905,454 0.4411

2021 年 6 月 1 日 5.461 127,000 0.0294

2021 年 6 月 2 日 5.435 767,000 0.1775

2021 年 6 月 3 日 5.277 582,235 0.1348

2021 年 6 月 17 日 4.780 2,800 0.0006

2021 年 6 月 18 日 4.664 38,400 0.0089

2021 年 6 月 21 日 4.778 121,500 0.0281

合计 3,544,389 0.8205

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)

占总股

本比例

(%)

股数(股)

占总股

本比例

(%)

潘先文
无限售条件股份 174,809,010 40.4650 169,865,543 39.3207

有限售条件股份 0 0 0 0

周廷娥
无限售条件股份 31,223,816 7.2277 31,223,816 7.2277

有限售条件股份 0 0 0 0

潘呈恭

无限售条件股份 7,425,000 1.7188 3,880,611 0.8983

有限售条件股份 22,275,000 5.1653 22,275,000 5.1563

持有股份 29,700,000 6.8750 26,155,611 6.0545

合计情况如下：

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

合计持有股份 235,732,826  54.5678 227,244,970 52.6030

其中：无限售条件股份 213,457,826 49.4115 204,969,970 47.4468

     有限售条件股份 22,275,000 5.1563 22,275,000 5.1563

注 ：占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。

二、其他情况说明

1、实际控制人本次股份减持未主动违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、

规章、业务规则的规定。

2、上述被动减持的情况系当事人质押给证券公司的部分股票因触发协议约定的违约

条款于质押特别交易单元由券商自主强制平仓导致。

3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影

响，也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

潘先文、周廷娥出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

                                  2021 年 9 月 8 日