证券代码：003005          证券简称：竞业达          公告编号：2021-052

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于股东自愿追加减持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）

接到股东天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）（以下简称“瑞盈科技”）、

天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）（以下简称“瑞丰科技”）出具的《关

于限定减持数量的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，

同时为增强广大投资者信心，瑞盈科技、瑞丰科技自愿追加减持承诺。具体如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

(一)追加承诺股东

1、瑞盈科技

股东名称  天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91120118MA05QCNQ5G

企业类型 有限合伙企业

成立时间  2017 年 5 月 4 日

执行事务合伙人  曹伟

注册地址
天津自贸区试验区（空港经济区）环河北路

空港商务园东区 8号 A座 502-04

经营范围

技术咨询、开发、转让、服务；劳务服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

2、瑞丰科技

股东名称  天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91120118MA05Q5RT64

企业类型 有限合伙企业

成立时间  2017 年 4 月 26 日

执行事务合伙人  张爱军

注册地址
天津自贸区试验区（空港经济区）环河北路

空港商务园东区 8号 A座 506-30

经营范围

技术咨询、开发、转让、服务；劳务服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

(二)追加承诺股东持有公司股份的情况

股东

名称
股份类别

股数

（万股）

占总股本

比例（%）
限售情况的说明

天津竞业达瑞盈

科技咨询中心

有限售条件股份 190,000 0.18%
自公司股票上市之日

起三十六个月内

有限售条件股份 3,253,000 3.07%
自公司股票上市之日

起十二个月内

合计： 3,443,000 3.25%

天津竞业达瑞丰

科技咨询中心

有限售条件股份 3,057,000 2.88%
自公司股票上市之日

起十二个月内

合计： 3,057,000 2.88%

（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

瑞盈科技和瑞丰科技严格遵守关于公司首次公开发行股票并上市的股份锁

定承诺，最近十二个月不存在减持公司股份的情况。

二、追加减持限制承诺的主要内容

1、瑞盈科技

自我司直接持有的竞业达限售股3,253,000股上市流通之日起12个月内（即

2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日期间），我司减持股份数量不超过本次上

市流通股份的 25%（即 813,250 股）。若违反上述承诺，减持上述股份所得的收

益全部归竞业达所有，并依法承担由此产生的法律责任。

若在承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵

守减持数量不超过 25%的承诺。

2、瑞丰科技

自我司直接持有的竞业达限售股3,057,000股上市流通之日起12个月内（即

2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日期间），我司减持股份数量不超过本次上

市流通股份的 25%（即 764,250 股）。若违反上述承诺，减持上述股份所得的收

益全部归竞业达所有，并依法承担由此产生的法律责任。

若在承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵

守减持数量不超过 25%的承诺。

三、董事会的责任

瑞盈科技和瑞丰科技承诺自持有竞业达限售股上市流通之日起 12 个月内

（即 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日），合计减持数量不超过 1,577,500

股。公司董事会将按照法律法规和深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时

督促瑞盈科技和瑞丰科技严格遵守承诺。若瑞盈科技和瑞丰科技违反承诺减持股

份，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。

四、备查文件

股东出具的《关于限定减持数量的承诺函》。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日 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