证券代码：603129        证券简称：春风动力       公告编号：2021-081

浙江春风动力股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 控股股东及其一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）的

控股股东春风控股集团有限公司（以下简称“春风控股”）持有公司股份

47,062,356 股，占公司当时总股本的 35.0223%；林阿锡持有公司股份 4,040,643

股，占公司当时总股本的 3.0069%；赖雪花持有公司股份 1,110,161 股，占公司

当时总股本的 0.8261%。

 减持计划的实施结果情况

2021 年 2 月 27 日，公司披露了《浙江春风动力股份有限公司关于控股股东

及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2021-009），春风控股拟通过集

中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,300,000 股，减持

比例不超过公司当时股份总数的 1.7116%；林阿锡拟通过集中竞价方式或大宗交

易方式减持公司股份的数量合计不超过 250,000 股，减持比例不超过公司当时股

份总数的 0.1860%；赖雪花拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量合计不超过

100,000 股，减持比例不超过公司当时股份总数的 0.0744%，减持价格按市场价

格确定。

近日，公司收到股东春风控股、林阿锡、赖雪花出具的《减持结果告知函》，

截至 2021 年 9 月 17 日，本次减持时间区间届满，控股股东春风控股及其一致行

动人共计减持 2,182,448 股，占公司总股本的 1.6241%。其中春风控股减持

2,061,548 股，占公司总股本的 1.5341%；林阿锡减持 20,900 股，占公司总股本

的 0.0156%；赖冬花减持 100,000 股，占公司总股本的 0.0744%。截至本公告披

露日，本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

春风控股 5%以上第一大股东 47,062,356 35.0223%
IPO 前取得：47,061,856 股

集中竞价交易取得：500 股

林阿锡 5%以下股东 4,040,643 3.0069% IPO 前取得：4,040,643 股

赖雪花 5%以下股东 1,110,161 0.8261% IPO 前取得：1,110,161 股

注：上述持股比例按减持计划披露时公司总股本计算。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

春风控股 47,062,356 35.0223%
春风控股实际控制人系公司

董事长赖国贵

赖雪花 1,110,161 0.8261%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

林阿锡 4,040,643 3.0069%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

重庆春风投资有限公司 13,132,087 9.7725%

因重庆春风投资有限公司董

事系公司董事赖国强，赖国

强与赖国贵亲属关系构成一

致行动人

赖金法 1,210,161 0.9006%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

全益平 500,000 0.3721%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

赖民杰 461,238 0.3432%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

赖冬花 90,000 0.0670%
因与实际控制人赖国贵亲属

关系构成一致行动人

合计 67,606,646 50.3107% —

注：1、上述持股比例按减持计划披露时公司总股本计算。

2、上述股东重庆春风投资有限公司持有的 13,132,087 股股份中有 515,000 股做了转融通出

借业务，该部分股份所有权未发生转移。

二、减持计划的实施结果

(一)控股股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额（元）
减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

春风控股 2,061,548 1.5341%
2021/4/16～

2021/6/4

大宗交易、

集中竞价

交易

135.78－

152.00
291,422,258.801 已完成 45,000,808 33.4884%

赖雪花 100,000 0.0744%
2021/4/20～

2021/4/22

集中竞价

交易

150.00－

152.05
15,080,807 已完成 1,010,161 0.7517%

林阿锡 20,900 0.0156%
2021/3/23～

2021/9/17

集中竞价

交易

137.99－

152.40
2,916,860 已完成 4,019,743 2.9914%

注：1、其中春风控股通过大宗交易减持的期间为 2021/4/16～2021/4/20，通过集中竞价交易减持的期间为 2021/4/22～2021/6/4。

    2、公司于 2021 年 6 月 1 日完成回购注销 900 股限制性股票，回购注销完成后。公司股份总数变更为 134,377,300 股，上述减持及持股比例均以回

购注销后的总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2021/9/18