关于公司控股股东被动减持计划期限届满暨实施进展公告

 1 / 8

 证券代码：002656          证券简称：ST摩登          公告编号：2021-122

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司控股股东被动减持计划期限届满暨实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了

《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公

告编号：2021-017），公司股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）

自预披露公告发布之日后的六个月内，因股票质押融资事宜以集中竞价或大宗交易

方式以及其他符合法律法规的方式被动最大减持公司股票33,800,000股（约占公司总

股本4.74%）。其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间为预披露公告之日起十

五个交易日后的六个月内，且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不

超过公司股份总数的1%；任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过

公司股份总数的2%。

公司于2021年6月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持计划时间过半暨被动减持

比例累计达到1%的公告》（公告编号：2021-084），截至2021年6月17日，公司控

股股东瑞丰集团在上述被动减持计划期间共减持7,190,806股，占公司总股本的

1.0092%

公司于2021年9月17日收到方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的

《关于被动减持计划实施完成的告知函》，根据以上函件的内容，公司于2021年2

月25日披露的《关于公司控股股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：

2021-017）的相关股东被动减持计划期限届满。现将上述股东股份被动减持计划实

施进展情况公告如下：

一、 股份被动减持计划实施情况

1、 减持股份情况

股东名称 交易方式 减持时间
成交均

价（元）
交易数量（股）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 19日 1.59 672,057 0.0943%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 22日 1.61 731,651 0.1027%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 23日 1.59 646,983 0.0908%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 24日 1.60 569,888 0.0800%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 25日 1.59 493,370 0.0692%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 26日 1.59 380,088 0.0533%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 29日 1.59 406,846 0.0571%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 30日 1.64 351,722 0.0494%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 3月 31日 1.60 301,013 0.0422%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 1日 1.61 235,627 0.0331%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 6日 1.60 231,520 0.0325%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 7日 1.59 202,606 0.0284%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 8日 1.58 175,213 0.0246%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 9日 1.59 138,552 0.0194%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 12日 1.58 164,910 0.0231%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 13日 1.58 155,292 0.0218%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 14日 1.55 145,002 0.0204%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 15日 1.54 131,724 0.0185%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 16日 1.61 104,864 0.0147%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 19日 1.69 114,565 0.0161%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 20日 1.69 103,231 0.0145%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 21日 1.67 92,246 0.0129%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 22日 1.66 81,216 0.0114%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 23日 1.64 65,003 0.0091%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 26日 1.62 65,001 0.0091%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 27日 1.58 56,968 0.0080%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 28日 1.58 49,412 0.0069%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 29日 1.58 42,499 0.0060%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 4月 30日 1.52 34,132 0.0048%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 5月 6日 1.49 34,240 0.0048%

股东名称 交易方式 减持时间
成交均

价（元）
交易数量（股）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2021年 5月 7日 1.53 22,559 0.0032%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 15日 1.56 24,423 0.0034%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 16日 1.56 19,645 0.0028%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 17日 1.53 146,738 0.0206%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 18日 1.53 117,627 0.0165%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 21日 1.64 360,922 0.0507%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 22日 1.72 396,887 0.0557%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 23日 1.81 410,211 0.0576%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 24日 1.90 399,278 0.0560%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 25日 2.00 320,697 0.0450%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 28日 2.10 397,016 0.0557%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 29日 2.21 374,518 0.0526%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 6月 30日 2.13 345,125 0.0484%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 1日 2.25 280,540 0.0394%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 2日 2.36 229,108 0.0322%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 5日 2.48 227,650 0.0319%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 6日 2.60 221,507 0.0311%

瑞丰集团 司法拍卖 2021年 7月 6日 1.72 20,000,000 2.8069%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 13日 3.00 41,476  0.0058%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 14日 2.77 42,795  0.0060%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 15日 3.00 43,417  0.0061%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 16日 3.15 41,739  0.0059%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 19日 3.31 44,706  0.0063%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 20日 3.48 44,850  0.0063%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 21日 3.65 44,729  0.0063%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 22日 3.83 44,265  0.0062%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 23日 4.02 42,545  0.0060%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 26日 3.83 43,237  0.0061%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 27日 4.01 42,493  0.0060%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 28日 4.06 41,647  0.0058%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 29日 4.05 40,683  0.0057%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 7月 30日 4.10 129,073  0.0181%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 2日 3.61  114,089  0.0160%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 5日 3.10  104,460  0.0147%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 6日 2.95  93,430  0.0131%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 9日 2.98  84,055  0.0118%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 10日 3.17  76,020  0.0107%

股东名称 交易方式 减持时间
成交均

价（元）
交易数量（股）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 11日 2.82  69,082  0.0097%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 12日 2.73  63,048  0.0088%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 13日 2.77  57,770  0.0081%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 16日 2.92  53,124  0.0075%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 17日 2.91  49,015  0.0069%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 18日 2.75  45,363  0.0064%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 19日 3.13  42,102  0.0059%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 20日 2.82  39,179  0.0055%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 23日 2.89  36,548  0.0051%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 24日 2.87  34,172  0.0048%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 25日 2.82  32,019  0.0045%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 26日 2.75  30,061  0.0042%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 27日 2.86  28,276  0.0040%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 30日 2.77  26,644  0.0037%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 8月 31日 2.78  25,149  0.0035%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 1日 2.60  23,774  0.0033%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 2日 2.50  22,508  0.0032%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 3日 2.47  21,340  0.0030%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 6日 2.54  20,259  0.0028%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 7日 2.72  19,258  0.0027%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 8日 2.58  18,327  0.0026%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 9日 2.59  17,462  0.0025%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 10日 2.61  16,656  0.0023%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 13日 2.58  16,334  0.0023%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 14日 2.59  15,936  0.0022%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 15日 2.59  17,670  0.0025%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 16日 2.61  18,718  0.0026%

瑞丰集团 集中竞价 2021年 9月 17日 2.48  17,772  0.0025%

集中竞价减持合计 13,309,167 1.8679%

合计 33,309,167 4.6748%

注：计算交易数量占总股本比例采用的股本为712,519,844股。本次被动减持的股份来源为公司首次公开发行前

股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

截至2021年9月17日，控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告通过集中竞价方式

被动减持公司股份数量累计为13,309,167股，约占公司总股本的1.8679%，通过司法

拍卖方式被动减持公司股份数量为20,000,000股，约占公司总股本的2.8069%，合计

被动减持公司股份33,309,167股，约占公司总股本的4.6748%。

2、 本次被动减持前后控股股东及其一致行动人持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

瑞丰

集团

合计持有股份 144,378,900 20.26% 32,669,733 4.59%

其中，无限售

条件股份
144,378,900 20.26% 32,669,733 4.59%

有限售条件股

份
0 0.00% 0 0.00%

林永飞

合计持有股份 18,800,000 2.64% 18,800,000 2.64%

其中，无限售

条件股份
18,800,000 2.64% 18,800,000 2.64%

有限售条件股

份
0 0.00% 0 0.00%

翁武游

合计持有股份 19,200,000 2.69% 19,200,000 2.69%

其中，无限售

条件股份
19,200,000 2.69% 19,200,000 2.69%

有限售条件股

份
0 0.00% 0 0.00%

严炎象

合计持有股份 160,000 0.02% 160,000 0.02%

其中，无限售

条件股份
160,000 0.02% 160,000 0.02%

有限售条件股

份
0 0.00% 0 0.00%

合计

合计持有股份 182,538,900 25.62% 70,829,733 9.94%

其中，无限售

条件股份
182,538,900 25.62% 70,829,733 9.94%

有限售条件股

份
0 0.00% 0 0.00%

注：1.计算减持前后股份占总股本比例采用的股本为712,519,844股；

2.本次减持前后股份变动数量与方正证券减持股份数量不一致，系在此期间，存在广州证券股份有限公司

通过司法拍卖方式减持瑞丰集团所持公司股票的情况所致。

二、本次被动减持计划期间控股股东其他减持情况

（一）控股股东所持部分股份司法拍卖的情况

1、公司于2021年6月22日披露了《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖

的进展公告》（公告编号：2021-085），湖南省长沙市中级人民法院于2021年6月18

日至2021年6月19日在阿里网络司法拍卖平台公开拍卖公司控股股东瑞丰集团持有

的上市公司2,000万股无限售流通股票已按期进行，用户姓名黄淑梅通过竞买号

F6284于2021年6月19日在长沙中院于阿里拍卖平台开展的“瑞丰集团持有的摩登大

道时尚集团股份有限公司20,000,000股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：人民币34,464,500.00元（叁仟肆佰肆拾陆万肆仟伍佰

元）。公司于2021年7月8日披露了《关于控股股东所持部分公司股份司法拍卖股权

完成过户的公告》（公告编号：2021-094），上述股权已完成过户。本次司法拍卖

申请执行人系方正证券，为瑞丰集团依据前述预披露公告进行的被动减持。

2、公司于2021年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍

卖的进展公告》（公告编号：2021-082），广州市中级人民法院将于2021年7月13

日10时至2021年7月14日10时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖瑞

丰集团所持ST摩登78,400,000股股票，申请执行人为广州证券股份有限公司。公司

于2021年7月15日披露相关进展公告，此部分股份由竞买人黄淑梅、广东佳盟商贸有

限公司、李蔚取得。

公司于2021年8月2日披露了《关于控股股东所持部分公司股份司法拍卖股权完

成过户暨公司第一大股东变更的公告》（公告编号：2021-109），上述股份已完成

过户。本次转让后，瑞丰集团持有公司股份34,148,426股，占公司股份总数的4.79%，

公司股东广州普慧源贸易有限公司持有公司股份63,409,343股，占公司股份总数的

8.90%，广州普慧源贸易有限公司成为公司第一大股东。

三、其他相关说明

1、公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调

查字20006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司控股股东被动

减持行为已违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。

自2020年4月1日至2021年9月17日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持

149,659,326股，占公司总股本的21.0042%；股东林永飞先生累计减持47,589,603股，

占公司总股本的6.6791%；翁武强先生累计减持17,600,000股，占公司总股本的

2.4701%。

2、股东承诺履行情况

公司控股股东瑞丰集团未做出关于最低价减持价格的承诺。

2012年2月28日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司首次公开发行A股

股票时做出股份限售承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已

直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分

股份。

2015年7月9日，瑞丰集团、林永飞先生作出承诺：自2015年7月9日起至2015年

12月31日，不减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，保护广大投资者尤其是中

小投资者的利益。

2015年11月16日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司非公开发行A股

股票时作出股份减持承诺：自该声明承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后

六个月内，其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划；若其及其关联方未

履行上述承诺，则减持股票所得收益归发行人所有。

截至本公告披露日，上述承诺均已履行完毕，瑞丰集团严格遵守不存在违反上

述承诺的情形。

3、上述股东后续如有新的减持计划，将及时以《股东减持计划告知函》的方式

提前通知公司，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、瑞丰集团出具的《关于股份被动减持计划期限届满暨减持情况告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年9月23日