证券代码：688408         证券简称：中信博          公告编号：2021-030

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于核心技术人员违规减持公司股票及致歉的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月23

日收到公司股东及核心技术人员王士涛先生减持报备信息，现就有关事项披露如

下：

一、本次违规减持前的持股情况

本次违规减持前，王士涛先生直持有公司股份 836,629 股，间接持有公司

股份 851,130 股，合计持有公司股份 1,687,759 股，占公司总股本的 1.2436%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。

二、本次违规减持公司股票的基本情况

2021 年 9 月 10 日至 9月 17 日期间，王士涛先生通过上海证券交易所大宗

交易系统减持公司股份 330,000 股，具体减持数量、价格等情况如下:

股东名称 减持日期 减持数量（万股） 减持方式 成交价格

王士涛 2021 年 9月 10 日 30 大宗交易 168.3 元/股

王士涛 2021 年 9月 17 日 3 大宗交易 149.94 元/股

合计 -- 33 -- --

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.4.5 条关

于核心技术人员减持的规定：“自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年

转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可

以累积使用”。

因公司员工持股平台苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“持

股平台”）持有的公司股份尚未解禁，导致可减持股份额度减少。经重新核算，

王士涛先生2021年可减持股份数量上限为直接持股数量的25%，即 209,157股。

王士涛先生于 2021 年 9月 10 日及 9月 17日通过大宗交易方式减持直接持有

股份 33 万股，减持数量超过了其所持有的首发前直接持股总数的 25%，非主观

故意构成了违规减持。

三、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况

1、核心技术人员王士涛先生对本次违规卖出公司股份的行为进行了深刻反

省，并就本次行为对公司及广大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意。后期将

加强对《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的

学习，加强对持有公司股票的证券账户的管理，坚决杜绝此类事件的再次发生。

2、公司将进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监

事、高级管理人员及核心技术人员再次认真学习《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范

性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日