烟台正海磁性材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半暨进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 6月 4日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》,公司董事长王庆凯先生、董事兼总经理李志强先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理王玉林先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、财务总监高波女士、副总经理史丙强先生计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的六个月内(窗口期不减持)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计 2,697,473股(占公司总股本比例 0.3288%)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。

现将有关进展情况公告如下:

一、股份减持计划的实施进展情况

- 1、截至本公告披露日,上述减持计划期间已过半。
- 2、截至本公告披露日,公司董事兼总经理李志强先生未通过任何方式减持公司股份。
- 3、截至本公告披露日,公司董事长王庆凯先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理王玉林先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、财务总监高波女士、副总经理史丙强先生减持公司股份的情况如下:

(1) 股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数	占公司总股本 比例
王庆凯	集中竞价交易	2021-08-18	14.23	320, 000	0.0390%

赵军涛	集中竞价交易	2021-08-19	14. 32	350, 000	0. 0427%
彭步庄	集中竞价交易	2021-08-19	14. 38	110,000	0.0134%
		2021-08-27	15.19	200, 000	0.0244%
王玉林	集中竞价交易	2021-08-19	14.47	120,000	0.0146%
	集中竞价交易	2021-08-24	15.02	177, 289	0.0216%
宋侃	集中竞价交易	2021-07-15	12.52	285, 811	0.0348%
高波	高波 集中竞价交易 2021-		15. 33	40,000	0.0049%
史丙强	集中竞价交易	2021-08-27	15.14	86, 553	0. 0106%

(2) 股东减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东姓名	股份性质	股数	占公司总 股本比例	股数	占公司总 股本比例
王庆凯	合计持有股份	2, 571, 225	0. 3135%	2, 251, 225	0.2745%
	其中: 无限售条件股份	642,806	0. 0784%	322, 806	0. 0394%
	有限售条件股份	1, 928, 419	0.2351%	1, 928, 419	0.2351%
赵军涛	合计持有股份	1,400,050	0.1707%	1, 050, 050	0.1280%
	其中: 无限售条件股份	350, 013	0.0427%	13	0.0000%
	有限售条件股份	1, 050, 037	0.1280%	1, 050, 037	0.1280%
彭步庄	合计持有股份	1, 399, 056	0.1706%	1, 089, 056	0.1328%
	其中: 无限售条件股份	349, 764	0.0426%	39, 764	0.0048%
	有限售条件股份	1, 049, 292	0.1279%	1, 049, 292	0.1279%
	合计持有股份	1, 279, 156	0.1560%	981, 867	0.1197%
王玉林	其中: 无限售条件股份	297, 289	0. 0362%	0	0. 0000%
	有限售条件股份	981, 867	0.1197%	981, 867	0.1197%
宋侃	合计持有股份	1, 143, 244	0.1394%	857, 433	0.1045%
	其中: 无限售条件股份	285, 811	0.0348%	0	0.0000%
	有限售条件股份	857, 433	0.1045%	857, 433	0.1045%
高波	合计持有股份	1, 371, 893	0.1673%	1, 331, 893	0.1624%
	其中: 无限售条件股份	342, 973	0.0418%	302, 973	0.0369%
	有限售条件股份	1,028,920	0.1254%	1, 028, 920	0.1254%

史丙强	合计持有股份	346, 213	0.0422%	259, 660	0.0317%
	其中: 无限售条件股份	86, 553	0. 0106%	0	0.0000%
	有限售条件股份	259,660	0.0317%	259, 660	0.0317%

注:上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,为四舍五入所致。

4、截至 2021 年 7 月 15 日,公司副总经理兼董事会秘书宋侃先生本次股份 减持计划已实施完毕;截至 2021 年 8 月 19 日,公司董事兼副总经理赵军涛先生 本次股份减持计划已实施完毕;截至 2021 年 8 月 24 日,公司副总经理王玉林先生本次股份减持计划已实施完毕;截至 2021 年 8 月 27 日,公司副总经理史丙强先生本次股份减持计划已实施完毕。

二、其他相关说明

- 1、本次減持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高減持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;
- 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持进展情况与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形:
- 3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响;
- 4、截至本公告披露日,本次减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注 本次减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。

三、备查文件

- 1、股份减持计划实施进展告知函;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2021年9月29日