证券代码：300869     证券简称：康泰医学    公告编号：2021-064

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司关于公司部分董事、监事、

高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告

董事、高级管理人员杨志山先生、郑敏女士，监事高瑞斌女士，高级管理人

员寇国治先生、许云龙先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月

24 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份

的预披露公告》（公告编号:2021-058）。公司董事、高级管理人员杨志山先生、

郑敏女士，监事高瑞斌女士，高级管理人员寇国治先生、许云龙先生计划自 2021

年 9 月 15 日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不

超 4,170,000 股（占公司现有总股本 401,796,800 股的 1.0378%）。

近日，公司收到董事、高级管理人员杨志山先生、郑敏女士，监事高瑞斌女

士，高级管理人员寇国治先生、许云龙先生分别出具的《关于股份减持计划实施

进展的告知函》，截止本公告日，前述人员合计减持 3,274,694 股，本次减持计

划的减持数量均已过半。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计

划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东名

称
减持方式 减持期间

减持均价区

间

（元/股）

减持数量

（股）

占总股

本的比

例（%）

减持股

份来源

杨志山 集中竞价 2021/9/24-2021/9/28 36.06-37.69 1,497,300  0.3726 公司首

次公开郑敏 集中竞价 2021/9/24-2021/9/27 37.17-37.70 368,000  0.0916

高瑞斌 集中竞价 2021/9/24-2021/9/27 37.31-37.66 320,700  0.0798  发行股

票并上

市前取

得的股

份

寇国治 集中竞价 2021/9/24-2021/9/27 37.37-37.68 409,994  0.1021

许云龙 集中竞价 2021/9/24-2021/9/27 36.74-37.70 678,700  0.1689

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

杨志山

合计持有股份 6,800,966 1.6926 5,303,666 1.3200

其中：无限售条件股份 1,700,241 0.4232 202,941 0.0505

有限售条件股份 5,100,725 1.2695 5,100,725 1.2695

郑敏

合计持有股份 1,485,876 0.3698 1,117,876 0.2782

其中：无限售条件股份 371,469 0.0925 3,469 0.0009

有限售条件股份 1,114,407 0.2774 1,114,407 0.2774

高瑞斌

合计持有股份 2,635,752 0.6560 2,315,052 0.5762

其中：无限售条件股份 658,938 0.1640 338,238 0.0842

有限售条件股份 1,976,814 0.4920 1,976,814 0.4920

寇国治

合计持有股份 3,266,971 0.8131 2,856,977 0.7111

其中：无限售条件股份 816,742 0.2033 406,748 0.1012

有限售条件股份 2,450,229 0.6098 2,450,229 0.6098

许云龙

合计持有股份 2,770,152 0.6894 2,091,452 0.5205

其中：无限售条件股份 692,538 0.1724 13,838 0.0034

有限售条件股份 2,077,614 0.5171 2,077,614 0.5171

注：1、截至本公告披露日，公司总股本为 40,1796,800 股。

2、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造

成。

二、其他相关说明

1、本次减持实施期间，未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次减持的董事、监事、高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控

制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理

结构和持续性经营。

3、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。

4、截止本公告日，前述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上

述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息

披露义务。

三、备查文件

《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日 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