公告编号：2021-057

证券代码：833873        证券简称：中设咨询           主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 15,223,380股，占公司总股本 13.24%，涉及自愿限

售股东 15 名。

公告编号：2021-057

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以上

股份的

股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配 10%

以上股份

表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

截止 2021

年 9月 29

日持股数

量

本次自愿限

售前已处于

限售登记状

态的股票

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期

间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1 杨卫 否 否 否 否 是 4,190,436 3,142,827 1,047,609 0.91% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

2 李盛涛 否 否 否 否 是 3,105,412 2,244,876 860,536 0.75% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

3 龙浩 否 否 否 否 是 2,844,364 2,132,633 711,731 0.62% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

4 陈军 否 否 否 否 是 412,853 313,347 99,506 0.09% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

5 代彤 否 否 否 否 是 2,693,852 2,693,852 0 0.00% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

6 吴德安 否 否 否 否 否 5,222,442 0 5,222,442 4.54% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

7 张宇波 否 否 否 否 否 682,817 0 682,817 0.59% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

8 侯亚芹 否 否 否 否 否 540,305 0 540,305 0.47% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

9 杨丁 否 否 否 否 否 354,829 0 354,829 0.31% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

10 韩乔 否 否 否 否 否 152,244 0 152,244 0.13% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

11 李量 否 否 否 否 否 144,829 0 144,829 0.13% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

12 郑建红 否 否 否 否 否 93,536 0 93,536 0.08% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

13 奉龙成 否 否 否 否 否 56,244 0 56,244 0.05% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

14 魏民 否 否 否 否 否 2,974,461 0 2,974,461 2.59% 自精选层挂牌

之日起 6 个月

0

挂牌公司已于 2021年 10月 8日对上述股票申请限售。

15 范建平 否 否 否 否 否 2,282,291 0 2,282,291 1.98% 自精选层挂牌

之日起 12 个月

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

1、杨卫、李盛涛、龙浩、陈军、代彤 5 名股东作为公司董事/监事/高级管理人员，

于 2020 年 11 月 24 日签署了《股东关于股份锁定及限制流通的承诺》，自愿承诺自公

司股票于精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接

持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、张宇波、韩乔、郑建红、杨丁、侯亚芹、李量、奉龙成 7 名股东作为公司核

心技术人员，于 2020 年 11 月 24 日签署了《股东关于股份锁定及限制流通的承诺》，

自愿承诺自公司股票于精选层挂牌之日起六个月内，不转让或者委托他人管理本人直

接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

3、吴德安、范建平 2名股东于 2020 年 11 月 24 日签署了《股东关于股份锁定及

限制流通的承诺》，自愿承诺自公司股票于精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或

者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

4、股东魏民于 2020 年 11 月 24 日签署了《股东关于股份锁定及限制流通的承

诺》，自愿承诺自公司股票于精选层挂牌之日起六个月内，不转让或者委托他人管理

本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 43,341,043 37.69%

有限售条件的股

份

1、高管股份 49,638,041 43.16%

2、个人或基金 22,020,918 19.15%

3、其他法人 0 0.00%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 71,658,959 62.31%

总股本 115,000,002 100.00%

五、 其他情况

无

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021 年 10月 8日  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