关于公司控股股东被动减持的进展公告

 1 / 2

 证券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码：
          证券简称：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登          公告编号：20

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司控股股东被动减持的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日披露了

《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-123），公司

控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）作为融入方与方正

证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）开展的股票质押交易已构成实质违约，

方正证券启动执行程序，处置上述控股股东质押的公司股份，可能减持前述股东股

票不超过490,833股，约占公司总股本的0.0689%。减持期间为前述公告披露之日后

的六个月内，其中采用集中竞价交易方式减持股份的，减持期间为前述公告披露之

日起15个交易日后的六个月内。

瑞丰集团于2021年9月23日至2021年10月15日通过集中竞价累计被动减持其所

持有的公司无限售流通股票353,976股，约占公司总股本（712,519,844股）的0.0497%。

2021年10月15日，公司披露了《2021年前三季度业绩预告》（公告编号：2021-130），

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》4.2.19“控股股东、实际控制人在下

列期间不得买卖上市公司股份：（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内”。

瑞丰集团在上述不得买卖公司股票的期间内，被动减持公司股份104,757股，约

占公司总股本的0.0147%，违反了上述规定，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间 减持数量（股） 成交金额（元） 占公司总股本的比例

瑞丰集团 集中竞价 2021-10-8 0 0.00 0.0000%

瑞丰集团 集中竞价 2021-10-11 32,732 76,592.88 0.0046%

瑞丰集团 集中竞价 2021-10-12 27,911 68,661.06 0.0039%
股东名称 减持方式 减持时间 减持数量（股） 成交金额（元） 占公司总股本的比例

瑞丰集团 集中竞价 2021-10-13 23,810 61,429.80 0.0028%

瑞丰集团 集中竞价 2021-10-14 20,304 53,602.56 0.0024%

合计 104,757 260,286.30 0.0147%

注：计算交易数量占总股本比例采用的股本为712,519,844股。本次被动减持的股份来源为公司首次公开发行前

股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调查字

20006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关

规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司控股股东被动减持

行为已违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。目前瑞

丰集团仍在积极与方正证券进行沟通，尽力避免或降低不利影响，妥善解决质押融

资问题。

公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的

信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

备查文件

1、瑞丰集团出具的《关于被动减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年10月19日