证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2021-100

国城矿业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案

中自愿性承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、原承诺：“本公司/本人承诺自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间

无股份减持计划，本公司/本人及控制的其他企业将不以任何方式减持所持有的

上市公司股份。”

2、新承诺：“本公司/本人承诺自本承诺函签署之日起至本次交易完成前不

通过集合竞价或大宗交易方式在二级市场减持股份。自本承诺函签署之日起至

本次交易完成前，本公司/本人将严格遵守相关法律法规、规范性文件及深圳证

券交易所的相关规定，并及时履行信息披露义务。”

一、变更承诺事项概况

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与公司控股股东

国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及实际控制人吴城先生为推动

内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”或“标的公司”）顺利注入上市

公司，经与本次交易各方充分沟通协商，公司控股股东及实际控制人拟变更重

大资产购买预案中自愿性承诺事项，以有效落实本次交易相关安排。

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第二十八次会议以 4 票同

意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波

先生、郝国政先生、吴标先生依法回避），审议通过《关于控股股东、实际控

制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的议案》，并同意提交公司股东

大会审议，该事项需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方

为有效。

二、国城集团及实际控制人吴城先生申请承诺事项变更的具体情况

（一）原承诺内容及履行情况

2020 年 12 月 10 日，公司召开董事会审议并披露了重大资产购买预案（具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国城矿业股份有限公司重大资产

购买暨关联交易预案》），公司控股股东国城集团及实际控制人吴城先生承

诺：“本公司/本人承诺自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间无股份减持

计划，本公司/本人及控制的其他企业将不以任何方式减持所持有的上市公司股

份。”

截至本公告披露日，国城集团及实际控制人吴城先生严格遵守该承诺。

（二）变更承诺原因

1、本次重大资产购买进展情况

公司本次重大资产购买的标的公司为大型钼矿采选企业，年矿石处理量

500 万吨，资源品位、盈利能力皆位居国内在产钼矿前列。国城集团于 2020 年

12 月将承诺国城实业注入上市公司的时间变更为 2021 年底前，因标的公司历

经破产重整、技改扩建，部分证照办理等工作复杂，本次交易各方就方案核心

条款经过多轮磋商谈判基本达成一致，但交易路径落实仍需各方履行内部决策

程序，加之诸多具体事项、支撑材料又涉及互为前提，导致本次重大资产购买

事项进度大幅超出预计时间。

截至目前，该项目已完成标的公司的审计和评估报告出具等重要相关工

作。本次标的公司评估作价公允合理，注入上市公司后，将使公司资源储量大

幅增厚，盈利能力大幅增强，行业地位显著提升，切实有利于增进公司全体股

东尤其是中小投资者的权益。

2、变更承诺的具体原因

经过反复沟通和充分磋商，为切实推进本次重大资产购买项目进程，同时

有效满足各方合规需求，并且严格保证标的公司顺利交割过户，需要国城集团

具备可以通过减持其持有的部分上市公司股份作为归还银行借款资金安排的条

件。考虑到协议转让股份的受让方锁定期至少为 6 个月，因此在一定时期内不

会对公司股票的二级市场交易构成冲击。鉴于此，国城集团拟将原承诺变更为

不通过集合竞价或大宗交易方式在二级市场减持股份。

在前期上市公司公告预案时，公司控股股东国城集团及实际控制人吴城先

生自愿性作出前述原承诺，该承诺并非法定强制性承诺。此次国城集团及吴城

先生申请变更原承诺并出具新承诺，将有利于有效推进本次重大资产购买项目

实施，同时切实有利于保护上市公司和中小投资者的权益，符合《上市公司监

管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司

承诺及履行》规定。

（三）新承诺的相关事宜

国城集团及实际控制人吴城先生新承诺如下：

“本公司/本人承诺自本承诺函签署之日起至本次交易完成前不通过集合竞

价或大宗交易方式在二级市场减持股份。自本承诺函签署之日起至本次交易完

成前，本公司/本人将严格遵守相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的

相关规定，并及时履行信息披露义务。”

三、变更承诺的审议情况

（一）监事会发表意见

2021 年 10 月 22 日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《关

于公司控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的议

案》，监事会认为：

本次国城集团申请变更承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第

四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履

行》等法律法规规定，未损害上市公司及中小投资者的利益，因此同意将相关

事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事发表意见

公司独立董事就本次变更承诺事项发表意见认为：

1、本次国城集团及实际控制人吴城先生申请变更承诺事项的理由充分、合

理，是基于客观实际情况作出的妥善举措，本次变更承诺事项的审议、决策程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》的有关规定；不会对公司生产经营产生不利影响，并未损害上市公司及中

小股东利益；在审议变更议案过程中，关联董事已按照相关规定依法回避表

决。

2、变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际

控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，

因此我们同意本次承诺变更事项并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于第十一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日