证券代码：300795        证券简称：*ST米奥        公告编号：2021-091

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021 年 6 月 11 日，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下

简称“公司”）原直接持有的东方国际创业股份有限公司（证券代码：

600278；证券简称：东方创业）8,717,310 股股票解除限售并可上市

流通。截至本公告日，公司持有东方创业 8,717,310 股股票，占其总

股本的 1%。

2021 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，

审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持东方

创业 8,717,310 股股票，处置所获资金将用于公司战略发展，并授权

公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于

交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，期限为

股东大会审议通过之日起 24 个月内。在此期间内，若东方创业发生

送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应

增加。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，结合证券市场股价波动无法预测，公司预计连

续十二个月内出售资产事项将达到股东大会审议标准，故本议案尚需

提交股东大会审议，经审议通过后方可实施。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产：公司所持有的东方创业股票。

（1）标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权

利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司

法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）2020 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议审议

通过了《关于公司参与东方创业非公开发行股票项目的议案》，同意

公司以自有资金 7,000.00 万元参与东方创业非公开发行股票的项

目。

2020 年 12 月 3 日，公司与东方创业签订了《非公开发行股份认

购协议》，以自有资金按照 8.03 元/股的价格，认购东方创业非公开

发行的8,717,310股 A股股份，认购金额为69,999,999.30元人民币。

2020 年 12 月 14 日，东方创业已完成新增股份登记托管和锁定

工作；本次交易完成后，公司持有东方创业的股份比例为 1%。

2021 年 6 月 11 日，公司所持有的东方创业 8,717,310 股解除限

售并可上市流通。

2、东方国际创业股份有限公司

公司名称：东方国际创业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132212080D

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：朱继东

注册资本：711,786,907 元人民币

成立日期：1998 年 11 月 18 日

经营范围：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品

以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医

药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产

业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装

食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），

销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

东方创业不属于公司关联方，与公司及公司控股股东不存在业

务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经

造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资

产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，促进公司持续

健康发展。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价

格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会

计处理，实际影响最终以注册会计师审计后数据为准。

后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露

义务。鉴于证券市场股价将会产生波动且无法预测，提请广大投资者

理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日