证券代码：300709        证券简称：精研科技        公告编号：2021-116

债券代码：123081        债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于股东违规减持股票及致歉的公告

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日接到

公司持股 5%以上股东常州创研投资咨询有限公司（以下简称“创研投资”）《关

于违规减持公司股票的说明及致歉函》，获悉创研投资存在未预先披露减持计划

违规减持公司股票的情况。现将具体情况公告如下：

一、本次违规减持股票的基本情况

1、股东减持股份情况

创研投资本次减持前持有公司股份 7,413,120 股，占公司总股本的 5.35%。

2021 年 11 月 1 日，创研投资工作人员进行创研投资证券账户余额的银证转账过

程中，临时想卖出其个人证券账户中的本公司股票，但因操作失误，未将其个人

证券账户与创研投资证券账户成功切换，导致误操作卖出创研投资证券账户中的

本公司股票。创研投资在未预先披露减持计划的情况下通过集中竞价交易方式减

持部分无限售股份 1,500 股，占公司总股本的 0.0011%，具体减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持均价（元/股） 成交金额（元）

创研投资 集中竞价交易 2021年 11月 1 日 1,500 49.14 73,710.00

创研投资本次通过证券交易所集中竞价交易方式减持股票的行为未在首次

卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，违反了《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2、股东本次减持前后持股情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

创研投资 无限售流通股 7,413,120 5.35% 7,411,620 5.35%

注：以上总股本以截至 2021 年 10 月 29 日的最新总股本为计算依据。

二、本次违规减持股票的致歉与处理情况

1、2021 年 11 月 1 日，公司收到了创研投资出具的《关于违规减持精研科

技股票的说明及致歉函》，主要内容如下：

（1）创研投资本次违规减持股票系因工作人员误操作导致。创研投资对于

本次因误操作而导致的违规减持事项进行了深刻的反省，并对该名工作人员进行

了深刻严肃的教育。创研投资已深刻认识到本次违规事项的严重性，所以积极主

动向公司董事会进行检讨，同时决定将本次违规减持所得收益 73,710 元主动上

缴公司董事会，并就本次违规减持股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉

意。

（2）创研投资本次违规减持行为系工作人员误操作，不存在从任何其他主

体获悉公司未公开信息并利用未公开信息交易股票，也不存在受任何其他主体建

议、指导、明示或暗示交易公司股票的情况。

（3）创研投资明确将加强对证券账户的管理，包括配置创研投资证券账户

操作专用电脑等措施，谨慎操作，同时加强对《证券法》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，防止此类事情

再次发生。

2、公司董事会获悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。公司将以此为

戒，进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员再次认真学习《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，加强账户管理，审

慎操作，防止此类事件再次发生。

三、备查文件

常州创研投资咨询有限公司出具的《关于违规减持精研科技股票的说明及致

歉函》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日