证券代码：300324        证券简称：旋极信息        公告编号：2021-079

北京旋极信息技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人收到《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）控股

股东、实际控制人陈江涛先生于2020年11月27日收到中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》，因其涉嫌持股信息变动未及时

披露，中国证监会决定对其立案调查，2021年9月29日，陈江涛先生收到中国证

监会北京监管局《行政处罚事先告知书》（[2021]10号）。上述内容详见公司在

巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会<

调查通知书>的公告》及《关于控股股东、实际控制人收到<行政处罚事先告知

书>的公告》。

2021年11月2日，陈江涛先生收到中国证监会北京监管局《行政处罚决定书》

（[2021]9号），经查明，陈江涛先生存在以下违法事实：

1、北方信托·恒生一号证券投资单一资金信托（以下简称恒生一号）证券

账户减持“旋极信息”，陈江涛未履行信息披露义务

恒生一号是陈江涛的一致行动人。根据信托合同约定，陈江涛享有恒生一号

投资“旋极信息”的收益、承担损失，并拥有该部分“旋极信息”的表决权。陈

江涛实质上通过恒生一号增持“旋极信息”，实际持有该部分股票，应当依法履

行相关信息披露义务。

恒生一号证券账户自2020年3月9日至3月20日以集中竞价方式减持“旋极信

息”28,046,142股，占上市公司总股本比例1.6%，导致陈江涛及其一致行动人减

持“旋极信息”比例超过1%。陈江涛未及时通知上市公司履行信息披露义务。

2020年4月10日，上市公司查阅股东名册时知悉上述减持事项，并于2020年5

月22日披露相关信息。

2、陈江涛转让徐州中天涌慧企业管理有限公司（以下简称徐州中天涌慧）

股权间接减持“旋极信息”，陈江涛未履行信息披露义务

徐州中天涌慧持股占“旋极信息”总股本的1.69%，为陈江涛一致行动人。

陈江涛持有徐州中天涌慧88.89%的股权。

2020年5月12日，陈江涛将其持有的徐州中天涌慧股权全部转让。股权转让

后，陈江涛及其一致行动人持有的“旋极信息”减少比例占上市公司总股本的

1.69%，超过1%。陈江涛未及时通知上市公司履行信息披露义务。

2020年5月22日，上市公司披露相关信息。

陈江涛超比例减持“旋极信息”未履行信息披露义务，违反《证券法》第六

十三条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款“未按照本法规定

报送有关报告或者履行信息披露义务”所述违法行为。案件调查期间，陈江涛能

够积极配合调查工作。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，

依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，北京监管局决定：

对陈江涛给予警告，并处以一百万元罚款。

二、对公司的影响及风险提示

上述处罚决定仅涉及陈江涛先生个人，对公司的正常经营及财务状况不产生

影响，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定的重大违

法强制退市情形。

公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，

请广大投资者注意投资风险。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日