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证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-037

江苏南方轴承股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司股份的公告

一、交易概述

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第五届

董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司

股份的议案》，同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择

机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以下简

称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。实施时间为自公司

股东大会审批通过之日起开始。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的

（1）、交易的名称和类别：减持公司投资持有的泛亚微透上市公司股份。

（2）、根据泛亚微透最新公告数据，截至 2021年11 月 5 日，泛亚微透总股

本为 70,000,000 股，公司持有其 9,000,030股，占其总股本的12.86%。该部分股

份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以

及被查封、冻结等情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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2、交易标的基本情况

公司名称：江苏泛亚微透科技股份有限公司

股票代码：688386

上市市场：上海证券交易所科创板

上市日期：2020 年 10 月 16 日

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所： 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

法定代表人：张云

注册资本：7000万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 8 日

经营范围：自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；

电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，

国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

泛亚微透最近一年及一期的会计数据：

单位：万元

主要财务指标

2020年12月31日

经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审计

2021年9月30日

（未经审计）

资产总额 61,486.32 82,456.00

负债总额 6,006.30 23,099.60

归属于上市公司股东的净资产 55,480.02 56,322.27

主要财务指标 2020年度 2021年1-9月

营业收入 27,773.47 21,086.30

归属于上市公司股东的净利润 5,527.13 4,342.26 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3、减持方案

（1）、实施时间：自公司股东大会审批通过之日起开始实施。

（2）、交易数量及方式：交易数量为9,000,030股，占其当前总股本的12.86%。

其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司减持股份

的总数不超过泛亚微透总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然

日内，公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 2%。

若在本次计划减持期间，泛亚微透有送股、转增股本、配股等股份变动事项，

上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

（3）、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在泛亚微透《关

于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于泛亚微透股票的上

市发行价，如自泛亚微透首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、

资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

三、减持目的及对公司的影响

公司将根据未来发展需要，择机减持持有的泛亚微透股份。 由于证券市场股价

波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行

信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、泛亚微透股价情况等情形决定是否实施，本次

减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的

不确定性。

五、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次减持事项,董事会的审议决策程序符合法律、法规

以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此我们同意授权

公司管理层择机减持泛亚微透股份事项，并提交公司股东大会审议。

六、本项交易履行的决策程序 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2021年11月5日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议，会议以9票

同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议

案》；公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司在指定信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上

同日发布的《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：

2021-036）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；

独立董事关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

                                                      董事会

 二○二一年十一月五日 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