证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2021-050

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东被动减持及风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司持股5%以上股东山东如

意毛纺集团有限责任公司（简称“毛纺集团”）持有的公司股份数量发生被动减

持变化，具体情况如下：

一、股东持股变化基本情况

1、毛纺集团持有公司股份被动减持情况

股东名称 减持方式 被动减持时间
减持均价
（元）

被动减持数量
（股）

占公司总股
本的比例

毛纺集团 集中竞价

2021 年 10 月 14 日 5.4462 600,000 0.23%

2021 年 10 月 15 日 5.4029 420,000 0.16%

2021 年 10 月 20 日 5.3346 370,000 0.14%

2021 年 10 月 21 日 5.1813 290,000 0.11%

2021 年 10 月 22 日 5.1230 210,000 0.08%

2021 年 11 月 03 日 5.1186 180,000 0.07%

2021 年 11 月 09 日 6.1093 130,000 0.05%

2021 年 11 月 10 日 6.2931 100,000 0.04%

合计   5.4061 2,300,000 0.88%

经核查，本次被动减持为毛纺集团与银川盛融投资有限公司（以下简称：“银

川盛融”）债权债务纠纷案判决后强制执行所致。截至本公告日，公司尚未收到

相关法律文书。

2、毛纺集团被动减持前后持股情况

股东名称

本次被动减持前 本次被动减持后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

毛纺集团 39,390,000 15.05% 37,090,000 14.17%

二、其他相关说明及风险提示

1、本次减持非股东毛纺集团主观意愿，属于被动减持。此次被动减持不会

导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构、生产经营产生重大

影响。

2、被动减持实施的不确定性风险

截至目前，毛纺集团被银川盛融冻结的所持本公司股份尚有 321 万股，毛纺

集团正在与银川盛融积极磋商，力求找到能合理解决相关问题的办法。若毛纺集

团未能与银川盛融达成和解，后续还将存在被执行的可能，因该减持行为属于司

法执行导致的被动减持，具体的减持价格、数量、减持方式暂不确定，被动减持

计划是否能够实施完成也存在一定的不确定性。

3、其他风险提示

毛纺集团及银川盛融应当遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，

大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，

减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连

续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

公司将持续关注毛纺集团的股份变动情况，并及时履行信息披露义务。公司

指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请

广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日