1

证券代码：688222         证券简称：成都先导        公告编号：2021-043

成都先导药物开发股份有限公司

关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 本次减持计划实施前股东持股的基本情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东拉萨经济技术开

发区华博医疗器械有限公司（以下简称“华博器械”）持有公司股份 59,153,274

股，占公司总股本的 14.76%。

股东安吉东方佳钰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名“拉萨经济技术开

发区东方佳钰投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“东方佳钰”）持有公司股

份 37,667,721 股，占公司总股本的 9.40%。

股东深圳市钧天投资企业（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）持有公司股

份 24,059,859 股，占公司总股本的 6.01%；股东钧天创业投资有限公司（以下简

称“钧天创投”）持有公司股份 13,607,862 股，占公司总股本的 3.40%。钧天投

资、钧天创投均由深圳市九野钧天创业投资管理有限公司担任基金管理人，二者

构成一致行动关系合计持有公司股份 37,667,721 股，占公司总股本的 9.41%。

股东菏泽腾澜溪生物技术合伙企业（有限合伙）（原名：“成都腾澜生物技术

合伙企业（有限合伙）”）（以下简称“腾澜溪生物”）持有公司股份 21,973,871 股，

占公司总股本的 5.48%。

股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖新趋

势”）持有公司股份 14,567,441 股，占公司总股本的 3.64 %；公司股东 Long Star

Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）（以下简称“长星成长”）持有公

司股份 10,548,837 股，占公司总股本的 2.63%。鼎晖新趋势、长星成长由相同实

际控制人控制，二者构成一致行动关系合计持有公司股份 25,116,278 股，占公司

总股本的 6.27%。

上述股份均为无限售条件流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市

前取得的股份，该部分股份于 2021 年 4 月 16 日起解禁上市流通。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2021 年 4 月 19 日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于股

东减持股份计划公告》（公告编号：2021-006）：

华博器械拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份

合计不超过 5,000,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例约为 1.25%，其中：

（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起 15 个交易日之

后的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）实施，且任意连续 90

日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）拟通过大宗交易的方式减

持的，自减持计划发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内（2021 年 4 月 22 日至

2021 年 10 月 21 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份

总数的 2%。

东方佳钰拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份

合计不超过 18,800,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例约为 4.69%，其中：

（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起 15 个交易日之

后的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）实施，且任意连续 90

日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）拟通过大宗交易的方式减

持的，自减持计划发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内（2021 年 4 月 22 日至

2021 年 10 月 21 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份

总数的 2%。

钧天投资、钧天创投拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有

的公司股份合计不超过 10,000,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例约为

2.50%，其中：（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起

15 个交易日之后的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）实施，

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》，经过

主管机构审批，任意连续 30 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；

（2）拟通过大宗交易的方式减持的，自减持计划发布之日起 3 个交易日后的 6

个月内（2021 年 4 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日）实施，根据《上市公司创业

投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》，经过主管机构审批，任意

连续 30 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

腾澜溪生物拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股

份合计不超过 10,986,900股，拟减持股份占公司总股本的比例约为 2.74%，其中：

（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起 15 个交易日之

后的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）实施，且任意连续 90

日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）拟通过大宗交易的方式减

持的，自减持计划发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内（2021 年 4 月 22 日至

2021 年 10 月 21 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份

总数的 2%。

鼎晖新趋势、长星成长拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持

有的公司股份合计不超过 12,557,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例约为

3.13%，其中：（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起

15 个交易日之后的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）实施，

且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）拟通过大

宗交易的方式减持的，自减持计划发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内（2021 年

4 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不

超过公司股份总数的 2%。

截至本公告披露日，本次减持计划区间已届满。公司于近日收到股东华博

器械、东方佳钰、钧天投资、钧天创投、腾澜溪生物、鼎晖新趋势、长星成长出

具的《关于成都先导药物开发股份有限公司股份减持结果的告知函》，本次减持

时间区间届满。截至本公告披露日，华博器械已通过集中竞价交易的方式累计减

持公司股份 2,749,118 股，占目前公司总股本的 0.68%；东方佳钰已通过大宗交

易的方式累计减持公司股份 4,000,000 股，占目前公司总股本的 0.998%；钧天投

资已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 1,927,545 股，占目前公司总股

本的 0.48%；钧天创投已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股股 1,676,414

股，占目前公司总股本的 0.42%；腾澜溪生物已通过集中竞价交易、大宗交易的

方式累计减持公司股份 7,432,887 股，占目前公司总股本的 1.86%；鼎晖新趋势

已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 1,496,273 股，占目前公司总股本

的 0.38%；长星成长已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 1,082,991股，

占目前公司总股本的 0.27%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

拉萨经济技术开发区华博

医疗器械有限公司

5%以上非第

一大股东

59,153,274 14.76% IPO 前取得：

59,153,274 股

安吉东方佳钰企业管理合

伙企业（有限合伙）

5%以上非第

一大股东

37,667,721 9.40% IPO 前取得：

37,667,721 股

深圳市钧天投资企业（有限

合伙）

5%以上非第

一大股东

24,059,859 6.01% IPO 前取得：

24,059,859 股

成都腾澜生物技术合伙企

业（有限合伙）

5%以上非第

一大股东

21,973,871 5.48% IPO 前取得：

21,973,871 股

杭州鼎晖新趋势股权投资

合伙企业（有限合伙）

5%以上非第

一大股东

14,567,441 3.64% IPO 前取得：

14,567,441 股

钧天创业投资有限公司 5%以上非第

一大股东

13,607,862 3.40% IPO 前取得：

13,607,862 股

Long Star Growth Group

Limited

5%以上非第

一大股东

10,548,837 2.63% IPO 前取得：

10,548,837 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 深圳市钧天投资

企业（有限合

伙）

24,059,859 6.01% 钧天投资、钧天创投均由深

圳市九野钧天创业投资管理

有限公司担任基金管理人

钧天创业投资有

限公司

13,607,862 3.40% 钧天投资、钧天创投均由深

圳市九野钧天创业投资管理

有限公司担任基金管理人

合计 37,667,721 9.41% —

第二组 杭州鼎晖新趋势

股权投资合伙企

业（有限合伙）

14,567,441 3.64% 鼎晖新趋势、长星成长由相

同实际控制人控制

Long Star Growth

Group Limited

10,548,837 2.63% 鼎晖新趋势、长星成长由相

同实际控制人控制

合计 25,116,278 6.27% —

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股

数量

（股）

当前持股

比例

拉萨经济

技术开发

区华博医

疗器械有

限公司

2,749,118 0.68% 2021/5/26～

2021/11/12

集中竞价

交易

27.00－32.50  83,337,176.41 未完成：

2,250,882 股

56,404,156 14.08%

安吉东方

佳钰企业

管理合伙

企业（有

限合伙）

4,000,000 0.998% 2021/4/26～

2021/11/12

大宗交易 23.09－23.43  93,601,000 未完成：

14,800,000 股

3,366,772 8.40%

深圳市钧

天投资企

业（有限

合伙）

1,927,545 0.48% 2021/5/13～

2021/11/12

集中竞价

交易

30.09－31.91  58,470,678.45 未完成：

3,072,455 股

22,132,314 5.52%

成都腾澜

生物技术

合伙企业

（有限合

伙）

7,432,887 1.86% 2021/8/24～

2021/11/12

集中竞价

交易、大

宗交易

21.33－29.70  173,951,146.80 未完成：

3,554,013 股

14,540,984 3.63%

杭州鼎晖

新趋势股

权投资合

伙企业

（有限合

伙）

1,496,273 0.38% 2021/5/13～

2021/11/12

集中竞价

交易

27.69－28.40  41,938,103.41 未完成：

5,786,727 股

13,071,168 3.26%

钧天创业

投资有限

公司

1,676,414 0.42% 2021/5/13～

2021/11/12

集中竞价

交易

28.00－32.54  51,185,817.98 未完成：

3,323,586 股

11,931,448 2.98%

Long Star

Growth

Group

Limited

1,082,991 0.27% 2021/5/13～

2021/11/12

集中竞价

交易

27.69－28.39  30,352,571.70 未完成：

4,191,009 股

9,465,846 2.36%

备注：以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日