证券代码：603861        证券简称：白云电器       公告编号：2021-081

转债代码: 113549        转债简称: 白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）近

日办理了 11,582,157 股业绩补偿股份的回购注销手续，上述股份注销完成后公

司总股本将由 446,958,262 股变更为 435,376,105 股（不包含 2021 年 10 月 1日

至本公告日公司可转换公司债券转股数量，以下以变更后的总股本计算相关持股

比例），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于回购 2020 年度业

绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-078）。

 股东持股的基本情况：截至减持计划披露之日（2021 年 4月 15 日） 深

圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）持有广州白云电器设

备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 23,226,585 股，约占公司总股本的

5.33%。

 集中竞价减持计划的主要内容：平安创新出于投资需要，拟在公司披露

其减持计划之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过集中竞价交易的方式减持

其在公司首次公开发行股票前取得的股份，减持股数不超过 8,836,400 股（若此

期间公司发生增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，

则对减持股份数、股权比例进行相应调整）即不超过公司总股本的 2%，且任意

连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%。具体内容详见公

司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公

告》（公告编号：2021-018）。

https://603861.in-hope.cn/affiche/details?id=10bde4b413f543efaf588092e06de88d
https://603861.in-hope.cn/affiche/details?id=10bde4b413f543efaf588092e06de88d

2

 集中竞价减持计划的实施结果情况：近日，公司收到平安创新的《减持

计划执行情况告知函》。截至本公告披露日，公司于 2021 年 4月 15 日披露的平

安创新集中竞价减持股份计划期限已届满，在该减持计划实施期间内，平安创新

通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 11,134,000 股，占公司总

股本 2.56%，其中，通过竞价交易方式累计减持公司股份 6,754,000 股，占公司

总股本 1.55%，通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,380,000 股，占公司总股

本的 1.01%。平安创新本次减持计划实施期间内的相关减持进展情况，请见公司

于 2021 年 6 月 23日、2021 年 6月 30 日、2021 年 8 月 26日披露的《关于持股

5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告》（公告编号：2021-043）、《关于持股

5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-045）及《关于持股

5%以上股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-056）。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

深圳市平安创新资

本投资有限公司

5%以上非第

一大股东

23,226,585 5.33% IPO 前取得：

23,226,585 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持

比例
减持期间

减持

方式

减持价格区

间（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持

股比例

深圳市平安创新资

本投资有限公司

6,754,000 1.55% 2021/5/12～

2021/11/11

集中竞

价交易

7.95－10.72  61,549,185.41 未完成：

1,953,522 股

12,092,585 2.78%

截至本公告披露日，公司于 2021 年 4 月 15 日披露的平安创新集中竞价减持股份计划期限已届满，在该减持计划实施期间内，平

安创新通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 11,134,000 股，占公司总股本 2.56%，其中，通过竞价交易方式累计减持

公司股份 6,754,000 股，占公司总股本 1.55%，通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,380,000 股，占公司总股本的 1.01%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021/11/15