证券代码：000681            证券简称：视觉中国           公告编号：2021-050

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于华泰柏瑞-视觉中国资管计划及控股股东、实际控制人

合计减持股份比例超过 1%的公告

股东华泰柏瑞-视觉中国资管计划及梁军保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内

容与信息披露义务人提供的信息一致。

由于股东华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划（以下简称“华泰柏瑞-视觉

中国资管计划”）已到期，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 11 月 21 日收到华泰柏瑞-视觉中国资管计划的《关于减持公司股份的告知函》，

获悉华泰柏瑞-视觉中国资管计划分别于 2021 年 7 月 12 日、7 月 13 日及 11 月 19 日通

过大宗交易方式减持公司股份 105 万股、200 万股及 286.11 万股，本次减持后不再持有

公司股份。

除上述减持以外，公司控股股东、实际控制人之一梁军女士于 2020 年 12 月 3 日

通过大宗交易方式减持公司股份 350 万股。

截至目前，上述股东累计减持公司股份 941.11 万股，占公司总股本的 1.3433%。

具体情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人 华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划、梁军

住所 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通国际商务园 B5/B8

权益变动时间

2020 年 12 月 3 日，2021 年 7 月 12 日、7 月 13 日、11

月 19 日

股票简称 视觉中国 股票代码 000681

变动类型（可多选）

增加□

减少√

一致行动人 有√  无□

是否为第一大股东或实际控制人 是√  否□

2.本次权益变动情况

股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）

A 股 941.1100 1.3433

其中：华泰柏瑞-视觉中国特定多

客户资产管理计划 1

591.1100 0.8437

梁军 350.0000 0.4996

合  计 941.1100 1.3433

本次权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易  □

通过证券交易所的大宗交易  √

其他                      □

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

名称

股数(万股)

占总股本

比例(%)

股数(万股)

占总股本

比例(%)

梁军

合计持有股份 9,391.2627 13.4050 9,041.2627 12.9054

其中：无限售条件股份 2,347.8157 3.3513 2,260.3157 3.2264

    有限售条件股份 2 7,043.4470 10.0538 6,780.9470 9.6791

廖道训

合计持有股份 8,916.1290 12.7268 8,916.1290 12.7268

其中：无限售条件股份 8,916.1290 12.7268 8,916.1290 12.7268

     有限售条件股份 0 0 0 0

吴玉瑞

合计持有股份 8,416.1290 12.0131 8,416.1290 12.0131

其中：无限售条件股份 8,416.1290 12.0131 8,416.1290 12.0131

     有限售条件股份 0 0 0 0

柴继军

合计持有股份 3,476.2128 4.9619 3,476.2128 4.9619

其中：无限售条件股份 44.0532 0.0629 869.0532 1.2405

    有限售条件股份 2 3,432.1596 4.8990 2,607.1596 3.7214

梁世平

合计持有股份 40.0036 0.0571 40.0036 0.0571

其中：无限售条件股份 40.0036 0.0571 40.0036 0.0571

     有限售条件股份 0 0 0 0

华 泰 柏

瑞-视觉

合计持有股份 591.1100 0.8437 0 0

其中：无限售条件股份 591.1100 0.8437 0 0

中 国 特

定 多 客

户 资 产

管 理 计

划

     有限售条件股份 0 0 0 0

巫晓燕 3

合计持有股份 10.0000 0.0143 10.0000 0.0143

其中：无限售条件股份 10.0000 0.0143 10.0000 0.0143

     有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 30,840.8471 44.0220 29,899.7371 42.6787

其中：无限售条件股份 20,365.2405 29.0692 20,511.6305 29.2782

     有限售条件股份 10,475.6066 14.9528 9,388.1066 13.4005

注：1. 华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划为公司 2015 年非公开发行股份的认购对象，其实际

持有人为廖道训、梁军、柴继军。

2. 梁军为公司董事、总裁，柴继军为公司董事、副总裁，其持有的有限售条件股份为高管锁定股份。根

据深交所相关规定，梁军、柴继军所持股份于每年年初按照 25%的比例进行解锁，导致该部分股份变动。

3. 巫晓燕女士为柴继军先生配偶。

4. 尾数差异系四舍五入所致。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承

诺、意向、计划

是□  否√

本次变动是否存在违反《证券法》

《上市公司收购管理办法》等法

律、行政法规、部门规章、规范

性文件和本所业务规则等规定的

情况

是□  否√

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规

定，是否存在不得行使表决权的

股份

是□  否√

6.备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

2．相关书面承诺文件□

3．律师的书面意见□

4．深交所要求的其他文件√ 股东告知函

 视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十一日