证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2021-062

上海贝岭股份有限公司

关于择机出售无锡新洁能股份有限公司

部分股票资产的进展公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开第八

届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》，同意授权公司经

营层在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股无锡

新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）股份，占新洁能总股本的比例不超

过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动

事项，上述减持股份数量做相应的调整。详情见公司《关于择机出售无锡新洁能

股份有限公司部分股票资产的公告》（临 2021-060）。

截至 2021 年 11 月 19 日，公司通过大宗交易方式累计出售新洁能 933,300

股股票，影响 2021 年度税后净利润约 5,820 万元，占公司 2020 年度经审计的归

属于上市公司股东净利润的 11.02%。截至 2021 年 11 月 19 日，公司还持有新洁

能股份 7,466,700 股。

以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为

准，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日