证券代码：300733         证券简称：西菱动力      公告编号：2021-084

成都西菱动力科技股份有限公司

关于实际控制人通过大宗交易方式减持公司股份的预披露公告之补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日通过巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人通过大宗交易方式减

持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-070），现就减持期间相关事项补充如

下：

原公告内容

“二、本次减持计划的主要内容

5、减持期间：本减持计划公告之日起 3 个交易日后进行”

修改为：

“二、本次减持计划的主要内容

5、减持期间：自 2021 年 11 月 26 日起的三个月内

自本减持计划公告之日起（即 2021 年 11 月 22 日）3 个交易日之后的 3 个月内

进行。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。”

特此公告！

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 11 月 23 日