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证券代码：002437          证券简称：誉衡药业          公告编号：2021-070

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于实际控制人、董事朱吉满先生被动减持公司股份的进展公告

股东朱吉满保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司实际控制人、

董事朱吉满先生所持公司股份被司法拍卖及执行，进而触发被动减持导致违规的

情形。2021 年 11 月 29 日，公司收到朱吉满先生关于本次被动减持公司股份的

情况说明，现将相关情况披露如下：

2021 年 7 月至 9 月，因债务违约纠纷，朱吉满先生直接持有的公司股份合

计 9,967,500股被相关债权人申请司法拍卖及司法执行，占公司总股本的 0.45%，

合计抵偿债务约人民币 2,419.43 万元，截止目前，朱吉满先生直接持有的公司股

份数量为 0 股；本次被动减持的具体信息如下：

股东名称 减持方式
司法拍卖/司法执

行时间
股数（股）

占总股本

比例

拍卖成交/抵债金额

（人民币/元）

朱吉满
司法拍卖 2021 年 7 月 27 日 3,987,000 0.18% 9,661,697

司法执行 2021 年 9 月 1 日 5,980,500 0.27% 14,532,615

合计 9,967,500 0.45% 24,194,312

上述权益变动情况公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下

简称“实施细则”）等法律法规有关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司

2021 年 7 月 28 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 11 月 11 日披露的《股东关于被

动减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份超过 1%的公告》、《简式权益变动报

告书（减少）》、《股东关于被动减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份超过

1%的公告》。

上述权益变动情况符合《实施细则》有关减持时间区间及减持数量限制等相

关规定，但上述被动减持导致朱吉满先生违反了每年转让股份不得超过其所持有

公司股份总数的百分之二十五的相关规定，造成违规减持股份数量为 7,475,625

股，占公司总股本的 0.34%，违规减持金额约 1,815.58 万元。 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本次违规减持系由相关债权人通过司法拍卖、司法执行方式处置朱吉满先生

直接持有的公司股票造成其被动减持所致，并非朱吉满先生主观故意行为。朱吉

满先生承诺将加强与相关债权人等沟通，严格遵守相关法律、法规。

备查文件

1、《朱吉满先生关于被动减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股票的情况说

明》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董  事  会

二〇二一年十一月三十日