回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2021-103

洛阳新强联回转支承股份有限公司

 关于明阳智慧能源集团股份公司追加股份锁定期限承诺的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于明阳智慧能源集团股份公司追加股份

锁定期限承诺的公告》（公告编号：2021-102）。经事后审查发现，由于工作疏忽，公

告中关于“限售情况的说明”内容有误，现对相关内容进行更正：

更正前：

（二）追加股份锁定期限股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类型
股数

（股）

占总股本

比例 限售情况的说明

明阳智慧能源集团

股份公司

无限售条件股份 0.00 0.00

有限售条件股份 941,530 0.485% 2021 年 2月 23 日

解除限售

合计 941,530 0.485%

更正后：

（二）追加股份锁定期限股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类型
股数

（股）

占总股本

比例 限售情况的说明

明阳智慧能源集团

股份公司

无限售条件股份 0.00 0.00

有限售条件股份 941,530 0.485% 2022 年 2月 23 日

解除限售

合计 941,530 0.485%

除上述更正事项外，原《关于明阳智慧能源集团股份公司追加股份锁定期限承诺的

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
公告》其它事项不变，更正后的公告全文详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不

便深表歉意。

特此公告。

                                        洛阳新强联回转支承股份有限公司

                                         董事会

                                          二〇二一年十二月二日

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
附件：

洛阳新强联回转支承股份有限公司

 关于明阳智慧能源集团股份公司追加股份锁定期限承诺的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）近日收到股

东明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）出具的《关于追加洛阳新强联

回转支承股份有限公司股票锁定期的承诺函》，基于对公司未来发展的信心，明阳智能

自愿对所持有新强联的股份继续追加锁定期限。承诺函具体内容如下：

一、追加股份锁定期限股东基本情况介绍

（一）基本情况

企业名称：明阳智慧能源集团股份公司

统一社会信用代码：91442000789438199M

注册地址：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号

注册资本：1,956,326,712 元

上市交易所：上海证券交易所

股票代码：601615

经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力

发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电

成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨

询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能

源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承修、承试电

力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管

理措施）

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
（二）追加股份锁定期限股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类型
股数

（股）

占总股本

比例 限售情况的说明

明阳智慧能源集团

股份公司

无限售条件股份 0.00 0.00

有限售条件股份 941,530 0.485% 2022 年 2月 23 日

解除限售

合计 941,530 0.485%

（三）追加股份锁定期限股东最近十二个月累计减持情况

追加股份锁定期限股东明阳智能最近十二个月未减持公司股票。

二、追加股份锁定期限承诺的主要内容

明阳智能 2021 年认购新强联向特定对象发行股票 941,530 股，限售期为 6个月，

自新增股份上市之日起 6个月内不得转让，锁定期于 2022 年 2 月 23 日届满。

基于对新强联未来发展的信心，本公司自愿承诺追加新强联股票 6 个月锁定期（即

本次认购的新强联向特定对象发行股票的限售期合计为 12 个月）；自 2021 年 8 月 24

日至 2022 年 8 月 23 日不减持或以其他方式处置新强联的股份，包括承诺期间该部分股

权因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促承诺股东

严格遵守承诺。对于违反规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求其履

行违约责任。

四、备查文件

《关于追加洛阳新强联回转支承股份有限公司股票锁定期的承诺函》

特此公告。

                                        洛阳新强联回转支承股份有限公司

                                         董事会

                                          二〇二一年十二月二日