天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:天津滨海能源发展股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

上市公司股票简称: 滨海能源

股票代码: 000695

信息披露义务人: 天津泰达投资控股有限公司

住所:天津经济技术开发区盛达街9号1201

通讯地址:天津经济技术开发区盛达街9号1201

股份变动性质:减持

签署日期: 2021年12月1日

信息披露义务人声明

- 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编制本报告书。
- 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人天津泰达投资控股有限公司在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义
第二节 信息披露义务人介绍4
一、信息披露义务人基本情况4
二、信息披露义务人董事和高级管理人员情况4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况5
第三节 权益变动目的8
一、本次权益变动的目的8
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划。8
第四节 权益变动方式9
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况9
二、本次权益变动方式9
三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明11
四、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债
提供担保,或者损害上市公司利益的其他情形12
五、承诺履行情况12
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
第六节 其他重大事项14
第七节 备查文件16

第一节 释义

报告书、本报告书	指	天津滨海能源发展股份有限公司简式权益变动 报告书
滨海能源/上市公司	指	天津滨海能源发展股份有限公司
信息披露义务人	指	天津泰达投资控股有限公司
本次权益变动	指	通过集合竞价,合计减持滨海能源 1110.7436 万股,占滨海能源总股本的 5%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称: 天津泰达投资控股有限公司

注册地址: 天津经济技术开发区盛达街9号1201

法定代表人: 王志勇

注册资本: 1,107,695 万元

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

成立日期: 1985年5月28日

营业期限: 1985年5月28日至长期

股东: 天津市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围: 以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、

证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资;高新技术开发、咨询、服务、转让;房屋租赁;基础设施建设;土地开发整理;汽车租赁、设备租赁(不含融资租

赁)。(依法须经批准的项目,经相关项目部门批准后

方可开展经营活动)

统一社会信用代码: 9112000010310120XF

通讯地址: 天津经济技术开发区盛达街9号1201

联系电话: 022-66286000

二、信息披露义务人董事和高级管理人员情况

截至本报告书签署之日,天津泰达投资控股有限公司(以下简称"泰达控股") 的董事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居 住地	其他国家或 地区居留权
王志勇	男	董事长	中国	天津市	无
胡浩	男	董事,总经理	中国	天津市	无
曹群	男	董事,常务副 总经理	中国	天津市	无
于卫国	男	董事,党委副 书记	中国	天津市	无
翟欣翔	男	董事	中国	天津市	无
卢力平	男	董事	中国	天津市	无
周立	男	董事	中国	天津市	无
张建强	男	董事	中国	天津市	无
刘荣	女	董事	中国	天津市	无
周建	男	董事	中国	天津市	无
刘程	男	董事	中国	天津市	无
鲁学礼	男	纪委书记	中国	天津市	无
王悦新	男	副总经理	中国	天津市	无
刘轶	男	副总经理	中国	天津市	无
李卫华	男	副总经理	中国	天津市	无
崔小飞	男	副总经理	中国	北京市	无
陈林云	男	总会计师	中国	天津市	无
黄建卫	女	总审计师	中国	天津市	无
贾晋平	男	总经理助理, 总法律顾问	中国	天津市	无
王刚	男	总经理助理	中国	天津市	无
陈德强	男	总经理助理	中国	天津市	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,泰达控股在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况如下:

序号	上市公司名 称	简称	证券代码	持股比例	主营业务
1	天津泰达股 份有限公司	泰达股份	000652	32. 98%	生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、 公共交通等
2	滨海投资有 限公司	滨海投资	02886. НК	35. 43%	于中国大陆投资建设和经营城市燃气管道网络,提供接驳服务,供应及提供 天然气,销售液化石油气
3	天津滨海泰 达物流集团 股份有限公 司	滨海泰达物流	08348. HK	42. 45%	汽车整车及零部件物流供 应链服务业务、电子零部 件供应链物流服务业务、 物资 采购及相关的物流 服务业务、冷链物流服务 业务及保税仓储、监管、 代理等其他服务业务
4	渤海银行股 份有限公司	渤海银行	09668. HK	20. 34%	吸收公众存款;发放短期、 中期和长期贷款;办理国 内外结算;办理票据承兑 与贴现;发行金融证券等。
5	天津发展控 股有限公司	天津发展	00882. НК	62. 81%	供应电力、水及热能。公司主要通过六大分部运营:公用设施分部;医药分部;机电分部;酒店分部;港口分部;以及升降机及扶手电梯分部。
6	天津力生制 药股份有限 公司	力生制药	002393	21. 61%	主营为中、西药片剂、硬 胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、 原料药。销售面覆盖全国, 部分产品出口日本、澳大 利亚、韩国、欧美、东南 亚国家和地区。

7	乐山电力股 份有限公司	乐山电力	600644	14. 76%	电力设施承装、电力开发、 经营、电力销售等。
8	天津港发展 控股有限公 司	天津港发展	3382. НК	13. 29%	商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商品及各位屋子的批发、零售等。
9	渤海水业股 份有限公司	渤海股份	000605	13. 01%	工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包;城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;
10	天津津滨发 展股份有限 公司	津滨发展	000897	8. 29%	房地产开发;食品销售; 自营或代理货物及技术的 进出口。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人主要系因自身资金需求,希望通过本次权益变动增加资金流动性。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。

信息披露义务人于 2021 年 10 月 20 日通过上市公司对外预披露了减持计划,计划通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式减持滨海能源不超过 11,107,376 股,即不超过公司股份总数的 5%,自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。

截至本报告书签署日,信息披露义务人已累计减持 552,100 股,占上市公司 总股本的 0.2485%,尚未全部完成上述减持计划。

若未来信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司无限售条件流通股股份 27,314,108 股,占上市公司总股本 12.30%。

本次权益变动完成后,信息披露义务人持有上市公司股份 16,206,672 股,占上市公司总股本 7.30%, 仍为上市公司的股东。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人于 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日之间,通过集中 竞价方式,累计减持滨海能源流通股股票 1110.74 万股。

具体变动情况如下表所示:

减持时间	减持数量(股)	减持均价(元/ 股)	占公司当期总股本的比例(%)	减持方式
2019/5/15	367700	9. 64	0. 16552	集中竞价交易
2019/5/16	525900	9. 63	0. 23673	集中竞价交易
2019/5/17	13400	9. 41	0. 00603	集中竞价交易
2019/5/20	428100	8.83	0. 19271	集中竞价交易
2019/5/21	276199	9. 21	0. 12433	集中竞价交易
2019/5/22	310900	9. 11	0. 13995	集中竞价交易
2019/5/23	299200	8.82	0. 13469	集中竞价交易
2019/9/2	134100	8. 45	0. 06037	集中竞价交易
2019/9/3	21900	8. 48	0.00986	集中竞价交易
2019/9/4	43000	8. 45	0. 01936	集中竞价交易

减持时间	减持数量(股)	减持均价(元/ 股)	占公司当期总股 本的比例(%)	减持方式
2019/9/5	200400	8. 51	0. 09021	集中竞价交易
2019/9/6	173000	8. 50	0. 07788	集中竞价交易
2019/9/9	298000	8. 54	0. 13415	集中竞价交易
2019/9/10	154600	8. 53	0. 06959	集中竞价交易
2019/9/11	203600	8. 51	0. 09165	集中竞价交易
2019/9/12	183000	8. 49	0. 08238	集中竞价交易
2019/9/16	638300	8. 79	0. 28733	集中竞价交易
2019/9/17	171500	8. 78	0. 07720	集中竞价交易
2019/12/10	152,000	7. 305	0. 06842	集中竞价交易
2019/12/11	181,400	7. 308	0. 08166	集中竞价交易
2019/12/12	121,600	7. 288	0. 05474	集中竞价交易
2019/12/13	210,101	7. 314	0. 09458	集中竞价交易
2019/12/16	283,399	7. 390	0. 12757	集中竞价交易
2019/12/17	359,500	7. 475	0. 16183	集中竞价交易
2019/12/18	361,801	7. 457	0. 16287	集中竞价交易
2019/12/19	500,000	7. 489	0. 22508	集中竞价交易
2019/12/20	51,600	7. 535	0. 02323	集中竞价交易
2020/5/6	143,581	7.060	0.06463	集中竞价交易
2020/5/7	122,000	7. 058	0.05492	集中竞价交易
2020/5/8	113,299	7. 108	0. 05100	集中竞价交易
2020/5/11	81,200	7. 084	0. 03655	集中竞价交易
2020/5/12	141,770	7. 046	0.06382	集中竞价交易
2020/5/13	210,500	7. 043	0.09476	集中竞价交易

减持时间	减持数量(股)	减持均价(元/ 股)	占公司当期总股 本的比例(%)	减持方式
2020/5/14	223,885	7. 092	0. 10078	集中竞价交易
2020/6/4	299,901	8. 222	0. 13500	集中竞价交易
2020/6/5	333,600	8. 193	0. 15017	集中竞价交易
2020/6/8	286,800	8. 115	0. 12910	集中竞价交易
2020/7/6	264,900	7. 635	0. 11925	集中竞价交易
2020/8/4	143,600	9. 508	0.06464	集中竞价交易
2020/8/5	122,000	9. 569	0. 05492	集中竞价交易
2020/8/6	113,300	9. 615	0. 05100	集中竞价交易
2020/8/10	222,900	9. 262	0. 10034	集中竞价交易
2020/8/11	187,800	9. 152	0. 08454	集中竞价交易
2020/8/12	246,600	8. 765	0. 11101	集中竞价交易
2020/9/3	200,000	9. 026	0. 09003	集中竞价交易
2020/9/4	433,500	9. 046	0. 19514	集中竞价交易
2021/11/30	543,500	9. 561	0. 24466	集中竞价交易
2021/12/1	8,600	9.800	0.00387	集中竞价交易
合计	11,107,436	_	5. 00003	集中竞价交易

完成本次交易后,天津泰达投资控股有限公司持有滨海能源 16,206,672 股, 占滨海能源总股本的 7.30%。

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

信息披露义务人本次减持所持滨海能源股票均为流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于股票被质押、冻结等。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司无限售流通股 16,206,672 股,占滨海能源总股本的 7.30%,均处于无质押状态。

四、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供担保,或者损害上市公司利益的其他情形

信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供担保,或者损害上市公司利益的其他情形。

五、承诺履行情况

2021年10月20日,信息披露义务人通过上市公司披露了《关于持有公司5%以上股份股东减持股份预披露公告》,计划通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式减持滨海能源不超过11,107,376股,即不超过公司股份总数的5%,自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在其他买卖滨海能源股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相 关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大 信息,以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 天津泰达投资控股有限公司

法定代表人: _____

签署日期: 2021年12月1日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照;
- 2、信息披露义务人签署的本报告书;
- 3、信息披露义务人的董事及其主要负责人员名单、身份证明文件。

(本页无正文,为天津泰达投资控股有限公司简式权益变动报告书之签署页)

信息披露义务人名称: 天津泰达投资控股有限公司

法定代表人:_____

日期: 2021年12月1日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	天津滨海能源发展股份 有限公司	上市公司所在地	天津市
股票简称	滨海能源	股票代码	000695
信息披露义务人名称	天津泰达投资控股有限 公司	信息披露义务人注 册地信息	天津市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 減少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无 √
披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否✓	信息披露义务人 是否为上市公司实 际控制人	是□ 否↓
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)
信息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司已发行 股份比例	股票种类: 无限售流通 A 股 持股数量: 27, 314, 108 股 股持股比例: 12. 30%
本次权益变动后,信息披露义务 人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 无限售流通 A 股 变动数量: 11,107,436 股 变动比例: 5% 持股数量,206,672 股
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□否✓
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□

(本页无正文,为天津泰达投资控股有限公司简式权益变动报告书(附表)之签署页)

信息披露义务人名称: 天津泰达投资控股有限公司

法定代表人: _____

日期: 2021年12月1日