证券代码：300602           证券简称：飞荣达      公告编号：2021-097

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展

暨提前终止减持计划的更正公告

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日在

巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨提前终

止减持计划的公告》（公告编号：2021-096），经核查，因工作人员疏忽导致

披露的公告中部分内容有误，现更正如下：

一、原公告内容

“鉴于，公司于2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会进行了换

届选举，杜劲松先生不再担任公司董事、总经理，蓝宇红女士不再担任公司财

务总监，张全洪先生不再担任公司总工程师，根据《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关规定及蓝宇红女士、张全洪先生在公司《首次公

开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上

市之上市公告书》中所做的承诺，上述人员所持有公司的股份均被锁定，锁定

期为6个月（2021年11月15日-2021年5月14日）。杜劲松先生、蓝宇红女士决定

终止本次股份减持计划。”

现更正为：

“鉴于，公司于2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会进行了换

届选举，杜劲松先生不再担任公司董事、总经理，蓝宇红女士不再担任公司财

务总监，张全洪先生不再担任公司总工程师，根据《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

减持股份实施细则》等相关规定及蓝宇红女士、张全洪先生在公司《首次公开

发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书》中所做的承诺，上述人员所持有公司的股份均被锁定，锁定期

为6个月（2021年11月15日-2022年5月14日）。杜劲松先生、蓝宇红女士决定终

止本次股份减持计划。”

本次更正后《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨提前终止减

持计划的公告（更正后）》（公告编号：2021-098）详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

公司对上述公告中出现的错误以及对广大投资者带来的不便深表歉意。今

后公司将加强公告文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，

敬请广大投资者谅解。

特此公告。

   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                     2021年12月6日