证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-082

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

本公司可转换公司债券持有人Universal Dairy Limited保证向本

公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2614 号）核准，新希望乳业股份有

限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 12 月 18 日公开发行了

718 万张可转换公司债券（债券简称“新乳转债”，债券代码：128142），发

行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 7.18 亿元，其中，公司控股股东

Universal Dairy Limited（以下简称“Universal Dairy”）配售新乳转债 4,709,600

张（470,960,000 元），占公司可转换公司债券发行总量的 65.59%。具体内容

详见公司 2021 年 1 月 18 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券

上市公告书》，公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所

挂牌上市，债券代码：128142。

一、控股股东减持公司可转换公司债券情况

2021 年 1 月 27 日公司发布《关于控股股东及其一致行动人减持可转换公

司债券的公告》（公告编号：2021-010），截止 2021 年 1 月 26 日，Universal

Dairy 累计减持新乳转债 306,834 张，占公司可转换公司债券发行总量的 4.27%；

2021 年 11 月 13 日公司发布《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》

（公告编号：2021-075），截止 2021 年 11 月 11 日，Universal Dairy 累计减

持新乳转债 830,790 张，占公司可转换公司债券发行总量的 11.57%。上述减持

情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体发

布的公告。

2021 年 12 月 15 日，公司收到 Universal Dairy 出具的《关于减持新希望乳

业股份有限公司可转换公司债券的告知函（四）》，2021 年 11 月 12 日至 2021

年 12 月 14 日，Universal Dairy 通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和集

中竞价方式减持新乳转债共计 910,231 张，占公司可转换公司债券发行总量的

12.68%（以下简称“本次减持”）。

截止 2021 年 12月 14日，Universal Dairy 累计减持新乳转债共计 1,741,021

张，占公司可转换公司债券发行总量的 24.25%。

具体变动明细如下：

持有人名

称

本次减持

前持有数

量（张）

本次减持前

持有数量占

发行总量比

例

本次减持数

量（张）

本次减

持数量

占发行

总量比

例

本次减持

后持有数

量（张）

本次减持后

持有数量占

发行总量比

例

Universal

Dairy
3,878,810 54.02% 910,231 12.68% 2,968,579 41.35%

合计 3,878,810 54.02% 910,231 12.68% 2,968,579 41.35%

注：上表相关数据若合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、备查文件

1、Universal Dairy 出具的《关于减持新希望乳业股份有限公司可转换公司

债券的告知函（四）》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日