证券代码：300395   证券简称：菲利华  公告编号：2021-108

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕保

证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人邓家贵、

吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕于2021年5月21日在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《实际

控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2021-48)。

截至本公告日，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理

人员徐燕减持计划已经实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持股数占公司

总股本的比例

邓家贵 集中竞价交易

2021-07-01 47.44 16,200  0.005%

2021-07-06 46.60 23,800  0.007%

2021-07-07 47.91 50,000  0.015%

2021-07-08 48.88 100,000  0.030%

2021-07-09 47.27 80,000  0.024%

2021-07-12 48.34 200,000  0.059%

2021-07-13 49.19 60,000  0.018%

2021-07-14 47.72 85,500  0.025%

2021-07-15 47.03 179,700  0.053%

2021-07-16 47.88 227,200  0.067%

2021-07-19 47.24 12,000  0.004%

2021-07-20 47.01 200,000  0.059%

2021-07-21 48.77 134,000  0.040%

2021-07-22 49.08 170,000  0.050%

2021-07-23 47.27 267,300  0.079%

2021-07-26 48.85 190,000  0.056%

2021-11-03 60.09  10,000  0.003%

2021-11-04 60.41  67,200  0.020%

2021-11-08 60.21  92,800  0.027%

2021-11-09 61.91  432,011  0.128%

2021-11-10 61.72  90,500  0.027%

2021-11-11 61.16  80,000  0.024%

2021-11-12 62.41  320,900  0.095%

2021-11-15 62.70  72,000  0.021%

2021-11-16 62.29  10,000  0.003%

2021-11-17 62.63  154,000  0.046%

2021-11-18 64.48  370,000  0.109%

2021-11-29 65.22  60,000  0.018%

2021-11-30 67.15  90,000  0.027%

2021-12-03 67.14  20,000  0.006%

吴学民 集中竞价交易

2021-07-21 48.68 16,000 0.005%

2021-07-22 48.42 197,000 0.058%

2021-07-23 47.13 468,700 0.139%

2021-07-26 48.40 668,300 0.198%

2021-11-12 63.20 100 0.000%

2021-11-18 64.70 7,900 0.002%

2021-11-29 65.43 30,000 0.009%

2021-11-30 66.84 30,000 0.009%

2021-12-06 67.93 20,000 0.006%

2021-12-13 61.05 5,000 0.001%

2021-12-14 63.50 1,000 0.000%

2021-12-15 63.62 6,000 0.002%

合计 53.53  5,315,111 1.573%

李再荣 集中竞价交易

2021-06-15 44.02 20,000 0.006%

2021-11-09 62.00 30,000 0.009%

2021-11-17 63.00 10,000 0.003%

2021-11-18 64.24 36,431 0.011%

合计 59.22  96,431 0.029%

徐燕 集中竞价交易

2021-11-18 64.80 1,000 0.000%

2021-11-29 65.30 1,000 0.000%

2021-12-03 66.96 3,500 0.001%

合计 66.27  5,500 0.002%

吴坚 集中竞价交易 2021-11-30 67.38 22,500 0.007%

合计 67.38 22,500 0.007%

（二）股东本次减持前后持股情况

职务 股东姓名
减持前持有公
司股份（股）

减持前占公司总
股本的比例（%）

减持后持有公
司股份（股）

减持后占公司

总股本的比例

（%）

实际控制人 邓家贵 33,065,727 9.78 29,200,616 8.64

实际控制人、董事长 吴学民 23,031,393 6.82 21,581,393 6.39

董事 吴坚 370,000 0.11 347,500 0.10

监事会主席 李再荣 385,725 0.11 289,294 0.09

副总经理 徐燕 403,400 0.12 397,900 0.12

二、其他相关说明

（一）本次减持计划实施，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李

再荣，高级管理人员徐燕严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规

及规范性文件的规定。

（二）本次减持与实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高

级管理人员徐燕此前已披露的减持计划一致。

（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续

性经营产生影响。

（四）截至本公告日，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，

高级管理人员徐燕减持计划已实施完毕，并按照相关法律法规的规定及时履行信

息披露义务。

三、备查文件

实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕签

署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份告知函》。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年12月16日