证券代码：300201              证券简称：海伦哲              公告编号：2021-131

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东部分股份被强制平仓

及其一致行动人大宗交易减持股票的公告

股东江苏省机电研究所有限公司、股东丁剑平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日、20日

收到股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）及股东丁剑平的通知，

机电公司通过财通证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司股份于2021年

12月17日、20日分别被强制平仓导致被动减持了286.36万股、197.37万股，其一致行动

人丁剑平于2021年12月17日通过大宗交易减持了1,514.94万股，其中特定股份为

1,363.65万股，受让方在受让后六个月内不得转让其受让的股份。现将具体情况告知如

下：

    一、机电公司股份变动的基本情况

1、被动减持股份情况

股东名称 被动减持时间
被动减持股数

（股）

减持均价

（元）

占公司总股本

的比例

机电公司
2021-12-17 2,863,600 3.78 0.28%

2021-12-20 1,973,700 3.80 0.19%

合计 -- 4,837,300 -- 0.46%

2、被动减持的原因

机电公司与财通证券签订的相关融资融券合约逾期违约，财通证券对机电公司信用

账户中的担保物进行强制平仓。

3、被动减持前后持股情况

股东名称 股份性质
被动减持前持有公司股份 被动减持后持有公司股份

持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例

机电公司

合计持有股份 162,822,339 15.64% 157,985,039 15.18%

其中：无限售条件股份 162,822,339 15.64% 157,985,039 15.18%

     有限售条件股份 0 0% 0 0%

二、丁剑平股份变动的基本情况

股东丁剑平本次减持，一是为了归还其个人借款，该笔个人借款的用途为提供

给机电公司使用；二是为了筹措资金，解决机电公司目前仍然存在的即将到期的债

务问题。具体情况如下：

1、大宗交易减持股份情况

股东名称 减持股数（股）
减持均价

（元）

占其持有股份

比例

占公司总股本的

比例

丁剑平 15,149,400 3.71 33.50%  1.46%

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质
减持前持有公司股份 减持后持有公司股份

持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例

丁剑平

合计持有股份 45,221,322 4.34%  30,071,922  2.89%

其中：无限售条件股份 45,221,322 4.34%  30,071,922 2.89%

     有限售条件股份 0 0% 0 0%

 3

三、其他相关事项说明

1、因机电公司始终在与财通证券积极沟通偿债事项，财通证券直至2021年12月17

日9点前仍未明确会进行强制平仓操作，导致机电公司未能进行预披露，违反了《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，

机电公司向上市公司及广大投资者诚挚致歉。

机电公司及丁剑平的本次股份变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治

理结构及持续经营产生影响。由于机电公司和财通证券签订的《财通证券股份有限公司

融资融券合同》，融资方机电公司已经处于合约逾期状态，风险依然存在，机电公司正

在与财通证券积极协商中。

公司将持续关注上述事项，督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规

范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请投资者理

性投资，注意投资风险。

3、董事金诗玮、薄晓明、董戴、童小民认为，机电公司在知道强制平仓风险并与

财通证券沟通时，应当及时于第一时间将可能被强制平仓的风险及时提示并予以预披

露，此次减持既成事实才予以公告，已然违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。被券商强制平仓意味着机电公司

已经没有补充质押的能力，为切实保护中小投资者利益及符合相关监管要求，公司应督

促机电公司和丁剑平作为控股股东中天泽集团的一致行动人及时准确详尽披露目前被

质押股权的状况，包括已办质押手续的股权以及股权权益已质押但未办理质押手续的所

有真实状况。

    四、备查文件

1、机电公司、丁剑平出具的《告知函》。

    特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二○二一年十二月二十日