证券代码：
008              证券简称：开普检测              公告编号：2021-062

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的更正公告

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月

21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分高级管

理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-060），经事后核查，由于工

作人员的失误，前次提交的下述公告内容需要更正。具体更正内容如下：

更正前：

公司副总经理王伟先生现持有本公司股份 1,219,159 股（占本公司总股本比

例 1.52%），其计划自本公告披露之日起 115 个交易日后的 6 个月内，以集中竞

价方式减持公司股份不超过 304,789 股（占公司总股本比例 0.38%）。

更正后：

公司副总经理王伟先生现持有本公司股份 1,219,159 股（占本公司总股本比

例 1.52%），其计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞

价方式减持公司股份不超过 304,789 股（占公司总股本比例 0.38%）。

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。更正后的公告披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），详见《关于公司部分高级管理人员减持股份的

预披露公告》（更新后）。

对上述更正事项给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

公司将加强对信息披露文件的编制和审核工作，确保披露信息的质量。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

                                   董事会

                                    2021 年 12 月 21 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。