证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临 2021-039

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于择机减持天风证券股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟择机出售持有的天风

证券股份有限公司的股票

 本次交易不构成关联交易及重大资产重组

 本次交易经公司2021年12月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通

过，无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

公司于2021年4月参与认购的天风证券股份有限公司（股票简称：天风证券，

股票代码：601162）非公开发行股份已于2021年10月29日解禁，目前公司持有天

风证券无限售流通股122,249,388股股票。

公司于2021年12月21日以通讯会议方式召开第六届董事会第十二次会议，以

9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于择机减持天风证券（601162）

股票的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，该议案无需提交股东大会审议。

本次处置资产不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、交易标的基本情况

交易标的：天风证券（股票代码：601162）

公司持有数量：122,249,388 股

可上市流通日期：2021 年 10 月 29 日

三、交易涉及的授权事项

董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗

交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天

风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。

四、处置目的及对公司的影响

（一）本次资产处置可以回收投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，

有利于优化公司资产结构，增加资产流动性。

（二）鉴于证券市场股价波动较大，公司将综合考虑多方面因素择机处置上

述资产，但具体的收益情况存在较大的不确定性。目前尚无法确切估计处置上述

股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果

为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日