证券代码：834415      证券简称：恒拓开源      公告编号：2021-069

恒拓开源信息科技股份有限公司

股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、停牌情况概述

（一）停牌事项类别

公司本次申请股票停牌的事项类别为：

√重大事项

□向境内其他证券交易所申请股票转板

□未在规定期限内披露季度报告

□股票交易异常波动

□退市相关

□规定的其他停牌事项

重大事项的具体内容是：

√重大资产重组或发行股份购买资产

□筹划控制权变动

□涉及要约收购

□涉及破产重整

□北京证券交易所认定的其他重大事项

（二）停牌情况及规则依据

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组

事项。公司拟发行股份及支付现金购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅

信息”）100%股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称

“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，但不构成重组

上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。

亿迅信息于 2015 年 2 月 13 日设立，注册资本 5774.91 万元人民币，所属行

业为软件和信息技术服务业，经营范围为：计算机应用软件、程序软件、企业内

部人才培训软件、语音记录系统、呼叫中心应用系统的开发及制作；销售自产产

品并提供相关的技术咨询服务，计算机系统集成的设计及制作；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除

外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次交易初步确定的交易对方为亿迅信息的股东常州轻扬信息技术有限公

司、常州同过软件有限公司和方皓。

公司于 2021 年 12 月 23 日与交易对方常州同过软件有限公司、常州轻扬信

息技术有限公司和方皓签订了本次交易的意向性协议，约定公司拟通过发行股份

及支付现金的方式购买亿迅信息 100%股权。具体交易约定事项以各方正式签署

的协议为准。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公

司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票自 2021 年 12 月 24 日开

市起开始停牌。

二、停牌日期及预计复牌日期

经向北京证券交易所申请，本公司股票自 2021 年 12 月 24 日起停牌，预计

将于 2022 年 1 月 10 日前复牌。

三、后续安排

停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个

交易日披露一次有关事项的进展情况，待完成事项筹划、停牌期限届满或终止筹

划的，将及时申请股票复牌。

四、备查文件目录

（一）停牌申请表；

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日

	一、 停牌情况概述
	（一） 停牌事项类别
	（二） 停牌情况及规则依据

	二、 停牌日期及预计复牌日期
	三、 后续安排
	四、 备查文件目录