证券代码: 603797 证券简称: 联泰环保 公告编号: 2021-081

转债代码: 113526 转债简称: 联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 93,977,546 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 4 日

一、本次限售股上市类型

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

(一) 股票发行核准及登记的情况

2020 年 7 月 8 日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1396 号),核准向特定投资者非公开发行股票。2021 年 6 月,公司向 13 名特定投资者非公开发行 A 股股票 134,253,637 股,并于 2021 年 7 月 2 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新股上市登记托管手续。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号: "2021-048")。

(二)锁定期安排

公司本次非公开发行股票,除公司控股股东一广东省联泰集团有限公司(以下简称"联泰集团")认购 40,276,091 股股票的锁定期为自发行结束之日起 18个月外,其余 12 名发行对象合计认购的 93,977,546 股股票锁定期为自发行结束

之日起6个月。公司本次限售股上市类型为锁定期6个月的非公开发行股票限售股,合计93,977,546股,上市流通时间为2022年1月4日(因国家节假日顺延一天)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后,总股本由 449,806,865 股增加至 584,060,502 股,其中无限售条件流通股为 449,806,865 股,有限售条件流通股为 134,253,637 股。

2019 年. 公司发行了人民币 3.9 亿元的可转换公司债券。截至 2021 年 9 月 30 日,因部分"联泰转债"转换为公司 A 股普通股股票,公司股本增加了 816 股,总股本由 584,060,502 股增加至 584,061,318 股,其中有限售条件流通股为 134,253,637 股,无限售条件流通股由 449,806,865 股增加至 449,807,681 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号: 2021-069)。

除上述事项外,自公司非公开发行限售股形成后至今,公司未发生其他导致 股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象除控股股东一联泰集团承诺所认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不进行转让外,其他发行认购对象均承诺认购的股票自发行结束之日起 6 个月不进行转让。

截至本公告披露日,上述股东均严格履行了各自所作出的承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核査意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下:

"联泰环保本次申请限售股份上市流通的股东已严格履行了非公开发行股票并上市中的相关承诺;本次限售股份上市流通的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求; 截至本核查意见出具之日,联泰环保与本次限售股份上市流通的信息披露真实、 准确、完整;保荐机构对联泰环保本次限售股份的上市流通无异议。"

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为93,977,546股;

本次限售股上市流通日期为2022年1月4日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司 总股本比例(%) (截至 2021 年 9 月 30 日)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	广东恒健国际投资有限公司	12,965,964	2.22	12,965,964	0
2	华夏基金管理有限公司	11,993,517	2.05	11,993,517	0
3	陈泽锋	10,048,622	1.72	10,048,622	0
4	广发基金管理有限公司	9,238,249	1.58	9,238,249	0
5	国泰君安证券股份有限公司	8,265,802	1.42	8,265,802	0
6	伍星宇	6,482,982	1.11	6,482,982	0
7	上海世域投资管理有限公司	6,482,982	1.11	6,482,982	0
8	深圳市智信创富资产管理有限公司	5,808,992	0.99	5,808,992	0
9	深圳市鼎航建工集团有限公司	5,672,609	0.97	5,672,609	0
10	柯丽群	5,672,609	0.97	5,672,609	0
11	国任财产保险股份有限公司	5,672,609	0.97	5,672,609	0

12	共青城天众股权投资合伙企 业(有限合伙)	5,672,609	0.97	5,672,609	0
合计		93,977,546	16.08	93,977,546	0

六、股本变动结构表

单位:股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份		8,265,802	-8,265,802	0
	2、境内自然人持有股份	22,204,213	-22,204,213	0
	3、其他	103,783,622	-63,507,531	40,276,091
	有限售条件的流通股份合计	134,253,637	-93,977,546	40,276,091
无限售条件	A 股	449,807,681	93,977,546	543,785,227
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	449,807,681	93,977,546	543,785,227
股份总额		584,061,318	0	584,061,318

注:上述数据系截至 2021 年 9 月 30 日的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表的数据

七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年12月28日