证券代码：002120        证券简称：韵达股份       公告编号：2022-001

韵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限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司

关于公司股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上

海丰科”）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐韵科”）、

陈美香及其一致行动人合计持有韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份

的比例降至 59.598059%。

4、信息披露义务人指上海丰科、桐庐韵科、陈美香，其一致行动人为上海

罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、广州市玄元投资管理有限

公司—玄元科新 135 号私募证券投资基金、广州市玄元投资管理有限公司—玄元

科新 136 号私募证券投资基金。

公司于 2022 年 1 月 6 日收到上海丰科、桐庐韵科、陈美香及其一致行动人

出具的《韵达控股股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报

告书”）。自 2019 年 12 月 24 日，公司控股股东的一致行动人通过证券交易所的

证券交易进行减持起，截至 2022 年 1 月 5 日，上海丰科、桐庐韵科、陈美香及

其一致行动人通过大宗交易方式累计减持 126,229,217 股，占公司总股本比例的

4.815720%。在本次证券交易权益变动期间，因公司实施限制性股票激励计划的

股东上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理

合伙企业（有限合伙）、陈美香及其一致行动人保证向本公司提供的信

息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信

息一致。

授予登记及回购注销影响，导致公司控股股东及一致行动人持有公司股份比例累

积被动稀释 0.184277%。

公司股东证券交易期间导致的本次权益变动前，上海丰科、桐庐韵科、陈美

香及其一致行动人合计持有公司股份 1,438,137,767 股，占当时公司股本总额的

64.598055%；本次权益变动后，上海丰科、桐庐韵科及其一致行动人合计持有公

司股份 1,729,992,200 股，占公司股本总额的 59.598059%，累计变动比例为

4.999997%。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

公司本次权益变动具体情况如下：

日期

权益变动前公

司大股东及一

致行动人持股

比例

权益变动后公

司大股东及一

致行动人持股

比例

权益变动比

例

权益变动累

计比例
变动方式 权益变动原因

2019/12/24 64.598055% 62.598061% -1.999994% -1.999994% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉

通过大宗交易减持

2020/5/29 62.598061% 62.488488% -0.109574% -2.109568% 被动稀释
公司第三期股权激励股份授予

登记完成

2020/6/15-2020/6/16 62.488488% 61.872144% -0.616343% -2.725911% 大宗交易 桐庐韵嘉通过大宗交易减持

2020/7/22 61.872144% 61.626867% -0.245277% -2.971189% 大宗交易 陈美香通过大宗交易减持

2020/10/14 61.626867% 61.629528% 0.002661% -2.968528% 被动增加
公司对第二期股权激励计划部

分股份回购注销完成

2021/6/18 61.629528% 61.494849% -0.134678% -3.103206% 被动稀释
公司第四期股权激励股份授予

登记完成

2021/7/5 61.494849% 61.552164% 0.057314% -3.045892% 被动增加
公司对第三期股权激励计划部

分股份回购注销完成

2021/9/10 61.552164% 61.383359% -0.168805% -3.214696% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持股份

2021/9/14 61.383359% 61.359244% -0.024115% -3.238811% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持

2021/9/29 61.359244% 61.336507% -0.022737% -3.261548% 大宗交易 上海丰科通过大宗交易减持

2021/11/15 61.336507% 61.159607% -0.176900% -3.438448% 大宗交易 上海丰科通过大宗交易减持

2021/11/16 61.159607% 61.133942% -0.025665% -3.464113% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持

2021/12/24 61.133942% 60.330195% -0.803747% -4.267861% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持

2021/12/27 60.330195% 59.632584% -0.697610% -4.965471% 大宗交易 上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持

2022/1/5 59.632584% 59.598059% -0.034526% -4.999997% 大宗交易
上海丰科、桐庐韵科通过大宗交

易减持

本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

上海罗颉思投资管理有限公司 人民币普通股 1,161,963,683 52.19% 1,510,552,788 52.04%

上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙） 人民币普通股 130,493,592 5.86% 72,469,010 2.50%

桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙） 人民币普通股 14,462,136 0.65% 8,035,927 0.28%

桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙） 人民币普通股 18,875,529 0.85% 0 0.00%

聂腾云 人民币普通股 75,657,921 3.40% 80,361,697 2.77%

陈立英 人民币普通股 11,874,672 0.53% 15,437,074 0.53%

聂樟清 人民币普通股 12,405,117 0.56% 16,126,652 0.56%

陈美香 人民币普通股 12,405,117 0.56% 9,015,452 0.31%

广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新

135 号私募证券投资基金
人民币普通股 0 0.00% 8,996,800 0.31%

广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新

136 号私募证券投资基金
人民币普通股 0 0.00% 8,996,800 0.31%

合计  1,438,137,767 64.60% 1,729,992,200 59.60%

二、公司控股股东及其一致行动人持有公司股份权益变动情况

公司控股股东及其一致行动人持有公司股份权益变动情况如下：

1、权益被动变动情况

2016 年，公司进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，根据公

司披露的《收购报告书》和《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施

情况暨新增股份上市报告书》，公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为

863,365,331 股。重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成后，上海罗

颉思成为本公司控股股东，聂腾云和陈立英夫妇成为本公司实际控制人，上海罗

颉思、聂腾云、陈立英与上海丰科、桐庐韵科及相关一致行动人通过直接和间接

方式共持有本公司 709,243,397 股，持股比例为 69.969582%。

2017 年 5 月 23 日，公司完成第一期限制性股票首次授予登记上市，向 148

名激励对象发行限制性股票 879,333 股。本次授予登记完成后，公司总股本为

1,014,524,664 股，公司控股股东及一致行动人持股比例为 69.908936%。

公司于 2017 年 7 月 6 日完成 2016 年度权益分派，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 1.998266 股。本次权益分派完成前，公司总股本为 1,014,524,664

股，公司控股股东及一致行动人持股比例为 69.908936%。本次权益分派完成后，

公司总股本为 1,217,253,678 股，公司控股股东及一致行动人持股比例不变，仍

为 69.908936%。

公司于 2018 年非公开发行人民币普通股 98,495,438 股，公司于 2018 年 4

月 13 日办理完毕本次发行新增股份登记申请，新增股份于 2018 年 4 月 23 日在

深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。本次非

公开发行事项完成后，公司总股本变为 1,315,749,116 股，公司控股股东及一致

行动人持股比例为 64.675635%。

2018 年 7 月 20 日，公司完成第二期限制性股票首次授予登记上市，向 288

名激励对象发行限制性股票 1,804,000 股。本次授予登记完成后，公司总股本为

1,317,553,116 股，公司控股股东及一致行动人持股比例为 64.587081%。

2018 年 8 月 6 日，公司完成了第一期股权激励部分股份回购注销的事项，

本次限制性股票回购注销共涉及 6 名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股

票合计 41,903 股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 1,317,511,213 股，公

司控股股东及一致行动人持股比例为 64.589135%。

公司分别于 2018 年 8 月 16 日、2019 年 6 月 12 日完成 2017、2018 年度权

益分派，即上述 2 年每年均以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增完

成前，公司总股本为 1,317,511,213 股，公司控股股东及一致行动人持股比例为

64.589135%。转增完成后，公司总股本为 2,226,593,948 股，公司控股股东及一

致行动人持股比例不变，仍为 64.589135%。

2019 年 11 月 14 日，公司完成了第一期股权激励部分股份及第二期股权激

励部分股份回购注销的事项，本次限制性股票回购注销共涉及 29 名激励对象合

计 307,480 股本次回购注销完成前，公司总股本为 2,226,593,948 股，公司控股股

东及一致行动人持股比例为 64.589135%。本次回购注销完成后，公司股份总数

为 2,226,286,468 股，公司控股股东及一致行动人持股比例为 64.598055%。

上述被动稀释后，公司控股股东及一致行动人持股比例由 69.969582%变为

64.598055%，累计被动稀释比例为 5.371526%。2019 年 12 月 13 日，公司在巨

潮资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号为 2019-084），其

中详细披露了变动后的公司控股股东及其一致行动人持股情况。

2、证券交易期间导致权益变动情况

2019 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 6 日，公司控股股东及其一致行动人通过

证券交易所的证券交易减持公司股份，公司控股股东及其一致行动人权益变动情

况如下：

2019 年 12 月 24 日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海丰科、

桐庐韵科、桐庐韵嘉通过大宗交易合计减持公司股份 4,452.56 万股，占公司总股

本的 1.999994%。具体内容详见公司 2019 年 12 月 25 日于巨潮资讯网披露的公

告，公告编号为 2019-089。

2020 年 5 月 29 日，公司完成了第三期限制性股票激励计划首次授予登记，

新增限制性股票合计 3,903,800 股，导致控股股东及一致行动人持股占总股本比

例下降 0.109574%。

2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 16 日，公司控股股东的一致行动人桐庐韵

嘉通过大宗交易的方式减持公司股份 17,869,317 股，占公司总股本 0.616343%。

截至 2021 年 6 月 5 日，桐庐韵嘉已完成注销，其与控股股东的一致行动关系也

已解除，具体内容详见公司于 2021年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司股东解除一致行动关系的提示性公告》（公告编号：2021-054）。

公司控股股东的一致行动人陈美香于 2020年 7 月 22日通过大宗交易的方式减持

公司股份 7,111,200 股，占公司总股本 0.245277%。2020 年 10 月，公司回购注销

了限制性股票激励计划的部分限制性股票合计 125,190 股，导致控股股东及一致

行动人持股占总股本比例上升 0.002661%；2021 年 6 月，公司完成了第四期限制

性股票激励计划首次授予登记，新增限制性股票合计 6,349,300 股，导致控股股

东及一致行动人持股占总股本比例下降 0.134678%；2021 年 7 月，公司回购注销

了限制性股票激励计划的部分限制性股票合计 2,705,430 股，导致控股股东及一

致行动人持股占总股本比例上升 0.057314%。公司控股股东的一致行动人上海丰

科以及桐庐韵科于 2021 年 9 月 10 日通过大宗交易的方式减持公司股份合计

4,900,000 股，占公司总股本 0.168805%。具体内容详见公司 2021 年 9 月 11 日于

巨潮资讯网披露的公告，公告编号为 2021-079。

2021 年 9 月 14 日，公司控股股东的一致行动人上海丰科以及桐庐韵科通过

大宗交易的方式减持公司股份合计 700,000 股，占公司总股本 0.024115%。公司

控股股东的一致行动人上海丰科于 2021年 9月 29日通过大宗交易的方式减持公

司股份合计 660,000 股，占公司总股本 0.022737%。公司控股股东的一致行动人

上海丰科于 2021 年 11 月 15 日通过大宗交易的方式减持公司股份合计 5,135,000

股，占公司总股本 0.176900%。公司控股股东的一致行动人上海丰科以及桐庐韵

科于 2021 年 11 月 16 日通过大宗交易的方式减持公司股份合计 745,000 股，占

公司总股本 0.025665%。公司控股股东的一致行动人上海丰科以及桐庐韵科于

2021 年 12 月 24 日通过大宗交易的方式减持公司股份合计 23,330,900 股，占公

司总股本 0.803747%。具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日于巨潮资讯网披露

的公告，公告编号为 2021-093。

2021 年 12 月 27 日，公司控股股东的一致行动人上海丰科以及桐庐韵科通

过大宗交易的方式减持公司股份合计 20,250,000 股，占公司总股本 0.697610%。

2022 年 1 月 5 日，公司控股股东的一致行动人上海丰科以及桐庐韵科通过

大宗交易的方式减持公司股份合计 1,002,200 股，占公司总股本 0.034526%。

自 2019 年 12 月 24 日，公司控股股东的一致行动人通过大宗交易进行减持

起，截至 2022 年 1 月 5 日，上海丰科、桐庐韵科及其一致行动人累计变动比例

为 4.999997%。本次权益变动完成后，上海丰科、桐庐韵科及其一致行动人合计

持有公司股份 1,729,992,200 股，占公司股本总额的 59.598059%。

三、其他情况说明

1、本次股份减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，未违反中国

证监会、深圳证券交易所的有关规定。

2、本次股份减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规

定本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营

产生影响。

3、上海丰科、桐庐韵科、陈美香及其相关一致行动人因公司 2016 年重大资

产置换及发行股份购买资产暨关联交易承诺：“本企业/本人于本次交易中认购

的上市公司的股份，自股份上市日起 36 个月内不得以任何形式转让或进行其他

形式的处分。该等股份上市后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘

价低于发行价，或者该等股份上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业/

本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长

6 个月。”截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。本次交易未出现违反承诺的

情况。

4、本次权益变动报告具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年1月7日