证券代码：603050           证券简称:科林电气         公告编号：2022-001

石家庄科林电气股份有限公司

关于控股股东及一致行动人减持超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于控股股东及一致行动人减持，不触及要约收购，不会使

公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、

邱士勇、董彩宏合计持有上市公司股份比例从29.9469%减少至28.9469%，权益变

动比例为1.0000%。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 20 日收到

公司控股股东及一致行动人李砚如、屈国旺、董彩宏发来的减持进展告知函。控

股股东及一致行动人李砚如、董彩宏、屈国旺于 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 1 月

19日通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,622,200 股，占公司总股本的 1.0001%。

现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人 1

基本信息

名称 李砚如

住所 河北省石家庄市桥西区师范街

权益变动时间 2021 年 9月 9日至 2021 年 11 月 18 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）

集中竞价 2021/9/9 人民币普通股 259,800 0.1602%

集中竞价 2021/9/10 人民币普通股 462,000 0.2848%

集中竞价 2021/11/18 人民币普通股 150,000 0.0925%

（二）信息披露义务人 2

基本信息

名称 董彩宏

住所 河北省石家庄市桥西区工农路

权益变动时间 2021 年 9月 9日至 2021 年 12 月 15 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）

集中竞价 2021/9/9 人民币普通股 10,000 0.0062%

集中竞价 2021/9/14 人民币普通股 30,000 0.0185%

集中竞价 2021/9/15 人民币普通股 30,000 0.0185%

集中竞价 2021/9/17 人民币普通股 30,000 0.0185%

集中竞价 2021/9/22 人民币普通股 50,000 0.0308%

集中竞价 2021/11/26 人民币普通股 10,000 0.0062%

集中竞价 2021/12/1 人民币普通股 27,100 0.0167%

集中竞价 2021/12/3 人民币普通股 42,900 0.0264%

集中竞价 2021/12/8 人民币普通股 50,000 0.0308%

集中竞价 2021/12/15 人民币普通股 22,000 0.0136%

（三）信息披露义务人 3

基本信息

名称 屈国旺

住所 河北省石家庄市裕华区槐中路

权益变动时间 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1月 19 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）

集中竞价 2021/12/31 人民币普通股 280,000 0.1726%

集中竞价 2022/1/19 人民币普通股 168,400 0.1038%

注：1、以上所有数据为数据四舍五入加和所致。

2、持股比例以公司2020年7月20日总股本为162,224,500股和2020年10月30日总股本为

162,210,100股计算所得，截止2022年1月20日公司总股本为162,210,100股。

3、本次权益变动主体李砚如、董彩宏、屈国旺存在其他一致行动人，分别为：张成锁持

有公司股份17,951,894股，占公司总股本的11.0671%；邱士勇持有公司股份4,492,972股，占

公司总股本的2.7698%；控股股东及一致行动人张成锁和邱士勇持股权益未发生变动。

4、2020年7月21日公司披露了《关于控股股东及一致行动人减持超过1%的提示性公告》（

公告编号：2020-036），控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺于2020年7月9日至7

月17日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,790,770股，占公司总股本的

1.1039%。该次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份50,477,974股，占上

市公司总股本的31.1188%。2020年12月17日公司披露了《关于控股股东及一致行动人减持超

过1%的提示性公告》（公告编号：2020-068），控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国

旺于2020年8月20日至2020年12月15日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份

1,901,100股，占公司总股本的1.1719%。该次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持

有公司股份的比例从31.1188%减少至29.9469%。

5、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或

被限制转让的情况。

6、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规

则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人拥有上市

公司权益的股份情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

张成锁 无限售条件股份 17,951,894 11.0671% 17,951,894 11.0671%

李砚如 无限售条件股份 11,330,143 6.9849% 10,458,343 6.4474%

屈国旺 无限售条件股份 10,700,000 6.5964% 10,251,600 6.3200%

邱士勇 无限售条件股份 4,492,972 2.7698% 4,492,972 2.7698%

董彩宏 无限售条件股份 4,101,865 2.5287% 3,799,865 2.3426%

合计 48,576,874 29.9469% 46,954,674 28.9469%

备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

截至本公告披露日，控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士

勇、董彩宏合计持有公司无限售条件流通股 46,954,674 股，占公司总股本的

28.9469%；控股股东及一致行动人的股份不存在质押、冻结等情形。本次权益变

动后，控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏所持有

的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理

结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为减持，不涉及要约收购、不涉及资金来源。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、上述减持事项已披露有关减持计划，详见公司分别于 2021 年 8 月 19 日、

2021 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体披露了《控股股东减持股份计划公告》（公

告编号：2021-028）、《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-038）。

截至本公告披露日，控股股东及一致行动、李砚如、屈国旺、董彩宏尚未完成该

减持计划。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日